
Předmět: akceptace 4SZM078460
Od: <veronika.hruskova@panep.cz>
Datum: 8.3.2021 11:42
Komu: 'Ing. Petra Kyriánová' <petra.kyrianova@kkn.cz>

Dobrý den,

Dne 19.2.2021 jsme přijali Vaši objednávku č. 4SZM078460 v částce 60 124,150 bez DPH a tuto objednávku
akceptujeme.

Děkujeme za objednávku.

Omlouvám se a přeji pěkný den

Veronika Hrušková
PANEP  s.r.o.
Brněnská 1246
665 01   Rosice

tel.:   +420 533 380 018
fax:   +420 546 413 542
web:www.panep.cz

From: panep@panep.cz <panep@panep.cz>
Sent: Monday, March 8, 2021 8:23 AM
To: veronika.hruskova@panep.cz
Subject: FW: Žádost o akceptaci objednávek za 02/2021

Renata Kleiblová
PANEP  s.r.o.
Brněnská 1246
665 01   Rosice

tel.:   +420 533 380 018
fax:   +420 546 413 542

web: www.panep.cz

From: Ing. Petra Kyriánová <petra.kyrianova@kkn.cz>
Sent: Monday, March 8, 2021 6:41 AM
To: panep@panep.cz
Subject: Žádost o akceptaci objednávek za 02/2021

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o akceptaci objednávek od KKN a.s.

Objednávky zasílám v příloze.

Jedná se o akceptace těchto objednávek:

Firma Objednávka Datum vystavení
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PANEP CZ 2SZM078155 5.2.2021
PANEP CZ 4SZM078460 19.2.2021

Moc Vám děkuji a přeji krásný den.

-- 
S pozdravem

Ing. Petra Kyriánová
referent statistiky a controllingu
Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
nemocnice v Karlových Varech 
Bezručova 1190/19,360 01  Karlovy Vary
Tel. +420354225007
Email: petra.kyrianova@kkn.cz
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