
 
 
Od: @ECP-CZ.cz> 
Odesláno: čtvrtek 18. března 2021 14:02 
Komu:  
Předmět: RE: Veklury  

  

Dobrý den, 

  

Vaši objednávku ze dne 18.3.2021 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění  540 477,-  bez DPH. 

Akceptace provedena dne: 18.3.2021 akceptuje: Gilead Sciences s.r.o. Na strži 1702/65 140 00 Praha 4 

  

Hezký den 

  

  

From: @nemsl.cz>  
Sent: Thursday, March 18, 2021 12:33 PM 
To: Gilead Veklury @ecp-cz.cz> 
Subject: Veklury 

  

Dobrý den, 

  

prosím objednat Veklury 60 amp pro Nemocnici Slaný. 

  

Faktur. údaje: Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 51 Slaný, IČO: 00875295, DIČ: CZ00875295 

Telef.: 312 575   

Děkuji. 

  

S pozdravem 

  

 

Lékárna Nemocnice Slaný 

 


	Od: Miroslava Kadlecová <Miroslava.Kadlecova@ECP-CZ.cz> Odesláno: čtvrtek 18. března 2021 14:02 Komu: Frendlová Zuzana, Pharm.Dr. Předmět: RE: Veklury
	From: Frendlová Zuzana, Pharm.Dr. <Zuzana.Frendlova@nemsl.cz>  Sent: Thursday, March 18, 2021 12:33 PM To: Gilead Veklury <gilead-veklury@ecp-cz.cz> Subject: Veklury



