Koctirek J. (Ing.)

od: Pekr Jan <Jan.Pekr@meritgroup.cz>
Odeslano: 9. Unora 2017 9:40

Komu: Koclrek J. (Ing.)

Pfedmét: RE: Nabidka eSET

Dobry den,

Dékuji za objedndvku. Potvrzuji pfijeti a zafidim dalsi postup.

S pranim hezkého zbytku dne,
Pekr Jan

Jan Pekr
obchodnik

MERIT GROUP a.s.
Brezinova 136/7
772 00 Olomouc

tel.: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
gsm: +420 603 865 986

e-mail: jan.pekr@meritgroup.cz
web:  www.meritgroup.cz

From: Koctlrek J. (Ing.) [mailto:jkocurek@unicov.cz]
Sent: Thursday, February 9, 2017 7:59 AM

To: Pekr Jan <Jan.Pekr@meritgroup.cz>

Subject: RE: Nabidka eSET

Dobry den, pane Pekte,
v souladu s usnesenim RMé o financovani produktu prikladam objedndvku.
S pozdravem

Ing. Jaroslav Koctirek
Informacni technologie
J Mésto
o Unicov
Méstsky Urad Unicov
Masarykovo nam. 1, Uni¢ov 783 91
Tel. +420 585 088 340
GSM: +420 736 522 802
ISDS: zbdb4bg
GPS 49°46'16.927"N, 17°7'13.922"E
WWW.URNICOV.CZ
Poloha na mapé

BERTE PROSIM OHLED NA ZIVOTNI PROSTRED] - TISKNETE TENTO MAIL JEN POKUD JE TO NUTNE
consider the environment - print this email only if necessary

From: Pekr Jan [mailto:Jan.Pekr@meritgroup.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2017 2:09 PM
To: Koclrek J. (Ing.)

Subject: Nabidka eSET




Dobry den,

Posilam aktualizovanou nabidku na eSET antivir. Je tu jedind mala zména od predchozi nabidky a to v dalce licence.
eESEt mél do konce roku akci ,,3 za 2 roky“, o tom jsme se myslim bavili. TudiZz cena, se kterou jsme pocitaly je ted
aktualné na 2 roky.

Cena na 3 roky viz nabidka. Prosim o informaci, kterou variantou ted ptjdeme.

S pozdravem Pekr Jan

Jan Pekr
obchodnik

MERIT GROUP a.s.
Brezinova 136/7
772 00 Olomouc

tel.: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
gsm: +420 603 865 986

e-mail: jan.pekr@meritgroup.cz
web:  www.meritgroup.cz




