Palat Jan

Od: Milos Klinkacek <klinkacek@hinetsro.cz>
Odeslano: 1. bfezna 2017 15:00

Komu: Palat Jan

Kopie: syrucek@hinetsro.cz

Predmét: RE: kopirka

Dobry den,

Objednavku akceptujeme!

Dékuji a jsem s pozdravem

Milos Klinkacek

Hinet spol. s r.o.
Jeremidsova 947/16

15500 Praha 5
www.hinetsro.cz

email: klinkacek@hinetsro.cz

Poskytujeme vam N

Canon

amr

From: Palat Jan [mailto:Jan.Palat@ozp.cz]
Sent: Wednesday, March 1, 2017 2:31 PM
To: Milos Klinkacek

Subject: RE: kopirka

Dobry den,

v priloze Vam posilam objednavku na opravu kopirky a vyménu spotrebnich dil(i, dle Vasi cenové nabidky ze dne
23.2.2017.

Prosim o akceptaci objednavky e-mailem.
Predem dékuiji.
S pozdravem

Jan Palat
vedouci provozniho oddéleni

Oborova zdravotni pojistovna zaméstnancl bank, pojistoven a stavebnictvi

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, vlozka 7232
IC 47114321, DIC CZ47224321

Roskotova 1225/1, 140 21 Praha 4

tel..+420 261 105 212



mobil : +420 607 050 929
e-mail : jan.palat@ozp.cz
WWW.0Zp.CZ

ozP

From: Milos Klinkacek [mailto:klinkacek@hinetsro.cz]
Sent: Thursday, February 23, 2017 5:37 PM

To: Palat Jan

Cc: syrucek@bhinetsro.cz

Subject: kopirka

Dobry den,

V priloze zasilam nabidku na vyménu spotrebnich dil( u kopirovaciho stroje Canon iRA C7065i

S pozdravem
Milos Klinkacek

Hinet spol. s r.o.
Jeremiasova 947/16

15500 Praha 5
www.hinetsro.cz

email: klinkacek@hinetsro.cz

Poskytujeme vam

Bez vird. www.avast.com

Bez vird. www.avast.com
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