From: Klara Petfickova <petrickova@tsj.cz>

Sent: Monday, March 8, 2021 10:47 AM

To: 'jiri.kaufman@tedomengines.com' <jiri.kaufman@tedomengines.com>
Cc: 'Stanislav Havelka' <havelka@tsj.cz>

Subject: RE: Objednavka NOBJS210661

Vazeny p. Kaufmane,

dékujeme za Vasi objednavku ¢. NOBJS210661 a potvrzujeme jeji pfijeti.

Déle uvadime:

,Smluvni strany jsou srozumény s tim, Ze tato smlouva bude bez jakéhokoli omezeni, véetné identifikace smluvnich stran,
zvefejnéna v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sh. zakon o registru smluv, na Portalu vefejné spravy (http://portal.gov.cz/),
véetné pfipadnych dodatk( a zmén. Smluvni strany nepovazuji Zddnou ze skutecnosti ve smlouvé uvedenych za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.”

S pozdravem a pranim hezkého dne

Klara Petrickova, asistentka jednatele
Technické sluzby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Soubé&Zna 7, Jablonec n.N. IC 254 75 509
775790312
www.tsj.cz

From: Stanislav Havelka <havelka@tsj.cz>
Sent: Monday, March 8, 2021 9:03 AM
To: 'Klara Petfickova' <petrickova@tsj.cz>
Subject: FW: Objednavka NOBJS210661

From: Jiti Kaufman [mailto:jiri.kaufman@tedomengines.com]
Sent: Monday, March 08, 2021 7:27 AM

To: havelka@tsj.cz

Cc: Ing. Petr Holik <petr.holik@tedomengines.com>

Subject: FW: Objednavka NOBJS210661

Dobry den pane Havelko,

dle jiz zaslané objednavky u Vas objednavame opravu silnice v rozsahu domluveném pfi spole¢né
prohlidce. V pfiloze zasildm potvrzenou cenovou nabidku.

S pozdravem

Jifi Kaufman
referent nakupu a Logistiky

T: +420 483 363 487
M: +420 607 072 388

E: jiri.kaufman@tedomengines.com

TEDOM a.s.

Belgicka 4685/15

466 05 Jablonec nad Nisou
www.tedomengines.com

From: Petr Ouhrabka <Petr.Ouhrabka@tedomengines.com>
Sent: Friday, March 5, 2021 10:28 AM

To: Jifi Kaufman <jiri.kaufman@tedomengines.com>

Cc: Ing. Petr Holik <petr.holik@tedomengines.com>
Subject: RE: Objednavka NOBJS210661

Dobry den

Souhlasim, objednejte.
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S pozdravem

Petr Ouhrabka
reditel divize Motory

T: +420483 363 272
M: +420 724 587 220

E: petr.ouhrabka@tedomengines.com

TEDOM a.s.

Belgicka 4685/15

466 05 Jablonec nad Nisou
www.tedomengines.com

From: Jifi Kaufman <jiri.kaufman@tedomengines.com>
Sent: Friday, March 5, 2021 9:33 AM

To: Petr Ouhrabka <Petr.Ouhrabka@tedomengines.com>
Cc: Ing. Petr Holik <petr.holik@tedomengines.com>
Subject: FW: Objednavka NOBJS210661

Dobry den pane fediteli,

v pfiloze zasildm k odsouhlaseni cenovou nabidku na opravu silnice pred firmou. Nabidka byla
vystavena na zakladé vcerejsi spolecné prohlidky stavu silnice s panem Holikem.

S pozdravem

Jiti Kaufman
referent nakupu a Logistiky

T: +420 483 363 487
M: +420 607 072 388

E: jiri.kaufman@tedomengines.com

TEDOM a.s.

Belgicka 4685/15

466 05 Jablonec nad Nisou
www.tedomengines.com

From: Stanislav Havelka <havelka@tsj.cz>

Sent: Friday, March 5, 2021 9:26 AM

To: Jiti Kaufman <jiri.kaufman@tedomengines.com>
Subject: RE: Objednavka NOBJS210661

Dobry den,
V priloze Vam posildme cenovou nabidku na opravy asfalti ve Vasem arealu,
Prosim o jeji pisemnou akceptaci, dékuiji

(stali potvrdit v jeji spodni ¢asti a sken zpatky)

S pozdravem
Stanislav Havelka
vedouci stf. KOMUNIKACE
Technické sluzby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Soub&Zna 7, Jablonec n.N. IC 254 75 509
WWW.S].CZ
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From: Jifi Kaufman [mailto:jiri.kaufman@tedomengines.com]
Sent: Wednesday, March 03, 2021 7:09 AM

To: havelka@tsj.cz

Cc: Ing. Petr Holik <petr.holik@tedomengines.com>

Subject: Objedndvka NOBJS210661

Dobry den,
v priloze zasildm objednavku na opravu silnice.
S pozdravem

Jifi Kaufman
referent nakupu a Logistiky

T: +420483 363 487
M: +420 607 072 388

E: jiri.kaufman@tedomengines.com

TEDOM a.s.

Belgicka 4685/15

466 05 Jablonec nad Nisou
www.tedomengines.com

From: Ing. Petr Holik <petr.holik@tedomengines.com>
Sent: Tuesday, March 2, 2021 1:38 PM

To: Petr Ouhrabka <Petr.Ouhrabka@tedomengines.com>
Subject: oprava pfijezdové komunikace

Pane fediteli, prosim o schvaleni objednavky:

e Oprava 50 m ¢tv prijezdové komunikace do aredlu Tedom zfrézovanim, zaasfaltovanim a
zalitim spar v terminu na zacatku sezony bfezen-duben 21.
Prosim pfedem o cenovou nabidku p. petr.holik@tedomengines.com 606 094 192

Technickeé sluzby Jablonec nad Nisou, s.r.o.. Soubézna 2349/7, Jablonec nad Nisou 46601.
Tel.: 775790325. E-mail: havelka@tsj.cz

AJ920N
1J0483

Dékuji ph
Hezky den

Ing. Petr Holik
strojirensky technik - projektant

M: +420 606 094 192

E: petr.holik@tedomengines.com

TEDOM a.s.

Belgicka 4685/15

466 05 Jablonec nad Nisou
www.tedomengines.com
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