Pavla Janikova

Od: havelka@genetica.cz
Odeslano: stfeda 3. bfezna 2021 13:37
Komu: Petra Greplova

Kopie: order@genetica.cz

Predmét: RE: objednavka

Prilohy: objednavka_3170_0081_21.pdf
Dobry den,

Souhlasime s realizaci objedndvky Ostravské univerzity ¢. 3170/0081/21 na Chromium Next GEM Single Cell 3' GEM,
Library & Gel Bead Kit v3.1, 4 rxns — 188 960,- za kus bez DPH a Chromium Next GEM Chip G Single Cell Kit, 48 rxns -
47 140,- bez DPH, v celkové hodnoté 285 681 K¢ s DPH a souhlasime se zverejnénim této objednavky v Registru
smluv.

GeneTiCA s.r.o.
Sluzeb 3056/4
Praha 10, 108 00
ICO: 25609378
DIC: CZ25609378

S pozdravem

Mgr. Vaclav Havelka
Produktovy manazer

GSM: +420 739 394 365
E-mail: havelka@genetica.cz

GeneTiCA s.r.o.
Sluzeb 4
108 00 Praha 10

Tel.: 4420 272 701 055
Fax: +420 272 653 241
www.GeneTiCA.cz

----- Original Message-----

From: Petra Greplova [mailto:Petra.Greplova@osu.cz]
Sent: Wednesday, March 3, 2021 10:50 AM

To: havelka@genetica.cz

Subject: objednavka

Dobry den,
v priloze vam zasilam objednavku na vase zbozi. Vzhledem k tomu, ze celkova suma presahuje 50tis, je treba
objednavku vlozit do registru smluv.

prosim vas tedy, zda byste mi mohl zaslat mail s akceptacnim textem a my pak vse do registru zavedeme

akceptacni text:




,Souhlasime s realizaci objednavky Ostravské univerzity ¢. 3170/0081/21 na Chromium Next GEM Single Cell 3' GEM,
Library & Gel Bead Kit v3.1, 4 rxns — 188 960,- za kus bez dph a Chromium Next GEM Chip G Single Cell Kit, 48 rxns -
47 140,- bez dph, v celkové hodnoté 285 681 K¢ a souhlasime se zverejnénim této objednavky v Registru smluv.”

+ identifikacni udaje smluvni strany

dekuji
Greplova Petra

sekretariat Katedry biologie a ekologie
Pfirodovédecka fakulta Ostravské univerzity v Ostravé



