CR - SPRAVA STATNICH HMOTNYCH REZERYV - 501
Sefikova 1/61 6, 150 85 Praha 5 — Mala Strana

Dodavatel: Ing. Jan Sibra
Spalova 281/6
323 00 Plzen - Bolevec

ICO: 45386285
DIC: CZ430918016

Vas dopis znacky/ze dne Nase znacka Vyfizuie T e V Praze dne
20210102/SSHR/03560/21 ,{é-%__"’ 1T R

Véc: Objednavka

V navaznosti na Vase vyjadreni k opraveé, viz pfiloha, objednavame pro pobocku :: ;aﬂﬁc;pravu
dvou nakladacich pfenosnych plosin OS 5 (demontaz, odfezani poskozenych dill, vyroba
a montaz novych dili) dle Vasich pisemnych cenovych nabidek ze dne 25.2.2020, rovnéz viz
pfiloha.

Predpokladana cena (véetné dopravy) vé. DPH cca: 113 740,- Ké

Misto dodani: SSHR poboc¢ka il sk
Br ’&aa-:. el

Kontaktni osoba: 1452 SRR e-mail: RS @sshr.cz

PROHLASENI

pro potieby rezimu prenesené dariové povinnosti podle § 92e zakona €. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisii (dale jen "Zakon"). Prohlasujeme, Ze ve vztahu k danému pinéni
nevystupujeme jako osoba povinna k dani ve smyslu § 5 odst. 3 Zakona.

Objednavka se vklada do registru smiuv vedeného podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach
ucinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, (zakon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich predpistl. Uvefejnéni objednavky zajistuje objednatel.

Fakturacni adresa je uvedena v zahlavi této objednavky.

Datum splatnosti musi byt alespori 21 dni od data doruc¢eni faktury. Faktura musi obsahovat éislo
objednavky a nazev pobocky, kam bylo zboZi (sluzba) dodano. Souéasti faktury musi byt
potvrzeny dodaci list o prevzeti zbozi nebo vykaz o provedenych sluzbach.

Sprava statnich hmotnych rezerv prijima dodavatelské faktury prostrednictvim:

1. Datové schranky — cislo DS: 4iqaa3x
2. E-podatelny: epodatelna@sshr.cz
3. Postovni adresy: viz zahlavi objednavky

Dodavatel je povinen pfijeti (akceptaci) o ﬁg{ednavky potvrdit, a to nejpozdéji do 5 kalendarnich dni
ode dne odeslani objednavky na email £%E@sshr.cz.
Potvrzenim objednavky se dodavatel zavazuje, Ze objednavku véas a radné vyfidi.

'1- -vf‘._n-"ﬁ" *-TT-;.-'F_
Ing. Vladimir vm’u ~,~f.¢'“ H Digitalné podepsal Ing.
feditel odbor”‘ *"a-c 'ﬁ’a R Vladimir Vavrinec, MBA
.-l?;-:!_ﬁ .*.-ai ﬂ'\-r.
5—*"*‘“:""“_. ey :__, ; Datum: 2021.02.25
Pfiloha: Cenové nabidky ze dne 25.2.2020 (2 listy) el s iiiany 10:56:41 +01°00
o e rad e Sy

Vyjadreni k oprave (1 list)

Bank. spojeni: CNB Praha, &. tétu: 10006 85508881!0710
ICO 48133990 TELEFON: :,. -,;}-u S E-MAIL: S5y
DIC: CZ 48133990 _'-"t-’:z L _.-# datova schranka: 4iqaa3x www.sshr.cz
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Od:

Odeslano: utery 25 Gnora 2020 14: 52
Komu: SR

Predmét: . FW: Jednostranny stil, oprava

F TR T
1!%?%_7 A

Vedoum pobocky
pracovnste 1
tel:
mobil:
mail:

A STATVICH MG VUM RETE0, CESKE REFUELKY
":e *2/8 6161, 150 55 Fna 5- M3 Stranms

Awww 3377 Datova szhrsn-a L1gaadx

From: Jan Sibra &i@volny.cz>
Sent: Tuesdav, February 25,2020 12:10 PM

Suhject Jednostranny stul oprava

Dobry den pane 3,

po prohlidce u Vas nabizim opravu jednostranného
nakladaciho stolu takto:

- oprava zdbradli na zadni strané stolu
- oprava zadni hrany stolu

- prohlidka stolu, kontrola, opravy a sefizeni sklapécich list
na predni hrané stolu

Cena, bez DPH...........cce........ 56 000,- K&
DPHIZT Boleronimsarnmnenyonnsns 11 760,- K¢
67 760,- K¢

Termin: podle dohody, cca 2 tydny od objednani

Soucinnost SSHR: el. pfipojka

Se srdeénym pozdravem

Ing. Jan Sibra - RTN

Fr. Liszta 1, 323 00 Plzer
tel. + ”‘:ﬁa‘“ﬁf-ﬂf‘-ﬁﬁ#_
-vﬁb)volnv cz,
WWw.rtn.cz




Vasicova Lenka

==
Od:
Odeslano: utery 25 qgora 2020 14:52
Komu: ‘?:*'Fg‘}'ﬁﬁc}, "iﬁ
Predmét: FW: Dvoustranny sttl, oprava

B L e
Vedouci pobocky
= s, o

pracoviste: St el iig T
tel: +420 f&ﬁi{ﬂ !
mobil:  +420 S
mail: iy %’@gshr cz

STATNECH O, V04 RETERY CESKE REFLBLIKY

SFRAVA ST v DTN ACH RETERY
Sat 61, wn « Mat
Ay §577 22 Datovs sznsaneas digaadx

o0/8 616 1, 153 85 Fsns 5 - Mals Strana

From: Jan Sibra < :@volny.cz>
Sent: Tuesday, February 25, 2020 11:51 AM
To: Bl i< Bl @sshr.cz>

Subject: Dvoustranny sttil, oprava

Dobry den pane {17,

po prohlidce u Vas nabizim opravu dvoustranného
nakladaciho stolu takto:
- demontdz sklopnych list
- odfiznuti stévajicich pantd, likvidace poskozenych dil(
- vyroba a dodani novych dild
- pfivareni novych panti
- montaZ sklopnych list, vyzkouseni

Cena, bez DPH.......c.ccceennnnen. 38 000, - KE
DPH 21 %..ccevvvvnrennns 7 980,- K¢
45 980,- K¢

Termin: podle dohody, do 2 tydnl od objednani
Soutinnost SSHR: el. pfipojka, vysokozdvizny vozik
po dobu opravy
Se srdeénym pozdravem

Ing. Jan Sibra - RTN
Fr. Liszta 1,3 32 OO_PIzeﬁ

f?ti;@vdnv cz- ﬁi@rtn cz

www.rin.cz




i T

._:.ﬁ..t.u..u% iy

Predmét: FW: Opravy nakladacich stolt
Prilohy: Nakladaci stil Crystalex 1.JPG; DSC01084.JPG; Nakladaci stdil hydraulicky, GUZUJPG; OS 5- certifikat.docx

mn:n _So:n_mS >cmcm~ 10, 2020 9:35 AM

n.- . ...n_.....r.. ..r....-.. ._....u......
e S

k nabidkdam na opravu naklddacich stol{, které jsme
Vam dodali v minulych letech, dopliuji:

Jsme jedinym vyrobcem téchto naklddacich stoldl, méme na né
jiz fadu let certifikat o shodé (v pfiloze) a proto garanci za spravnost
servisnich zédsah( nebo rekonstrukci mize nést pouze nade firma.

Nejde o jednoduché opravy typu pfivareni nebo vyrovnani
odtrZzenych nebo ohnutych dilt.

V obou pripadech bude tfeba mechanismy stolG demontovat,
poskozené dily odfezat a dodat dily nové, vyrobené podle originalni
dokumentace. Zp&tnou montaz a sefizeni provedeme tak,
aby funkce a zplsob pouZivani byly stejné jako u novych
vyrobkd.

Podobnych stold jsme vyrobili celou Fadu, posildm zajimavéjsi
obrazky.

T&3im se na spoluprdci a srdeéné zdravim.

Ing. Jan Sibra - RTN

Spalova 6, 323 oo Plzei

tel. +420: e

"wu.ﬁwao_:ﬁom.,. Eﬁ.. rtn.cz

www.rin.cz




