
From: Petr Hojer [mailto:petr.hojer@g7.cz]  

Sent: Tuesday, February 9, 2021 12:31 PM 

To: Eva Josefíková 
Subject: RE: Ceník G7 pro firmu Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

 

Dobrý den, 

 

Potvrzuji objednávku. 

 

Děkuji 

 

Hojer Petr 

 
From: Eva Josefíková <josefikova@dpchj.cz>  
Sent: Tuesday, February 09, 2021 12:20 PM 
To: Objednávky <objednavky@g7.cz> 
Cc: Hana Kittnerová <hana.kittnerova@g7.cz> 
Subject: RE: Ceník G7 pro firmu Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

 
Dobrý den, 
 
V příloze posílám objednávku na motorovou naftu, 17000L, cena 21,21Kč/L  bez DPH. Termín dodání: 
středa 10.2.2021 od 8.00-13.30h. 
Prosím o potvrzení objednávky. 
 
Předem děkuji a přeji hezký den 
 
Eva Josefíková  
Specialista provozu  
 
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.  
Školní 999/6, 430 01 Chomutov  
Tel.: +420 474 616 170, +420 724 578 003 
josefikova@dpchj.cz, www.dpchj.cz 
 

 
 
From: hana.kittnerova@g7.cz [mailto:hana.kittnerova@g7.cz]  
Sent: Tuesday, February 9, 2021 9:57 AM 

To: josefikova@dpchj.cz; hana.kittnerova@g7.cz; ceniky@g7.cz 

Subject: Ceník G7 pro firmu Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

 

Vážení obchodní přátelé, v příloze Vám zasíláme platný ceník G7 pro období od: 09.02.2021. 
 
Vaše objednávky zasílejte prosím na e-mailovou adresu: objednavky@g7.cz 
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Vašeho obchodního zástupce:  
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---------------------- 
Hana Kittnerová 
+420602408705 
hana.kittnerova@g7.cz 
------------------------ 
G7, a.s. 
Tylova 541, Litvínov, 43601 
IČO: 63145880, DIČ: CZ63145880 
----------------------- 
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