Ahoj Pavlo,
přeposílám ti akceptaci přijetí objednávky/zakázky. Zároveň  se tě chci zeptat zda-li můžeme pomalu vybírat nábytek.Pošleš nám nějaký kontakt na nábytek z vsčr?

Díky,

Robert

Mgr.Robert Oláh

Probační a mediační služba ČR

Smetanova 43

562 01 Ústí nad Orlicí

mob.: +420 731 692 757

e.mail: rolah@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
ID DS: hgmgnde

From: Petr [mailto:info@podlahy-herman.cz] 
Sent: Monday, August 15, 2016 11:43 AM
To: Mgr. Robert Oláh
Subject: Re: FW: Potvrzení objednávky - 372 - Sestěhování aúprava kanceláří Střediska PMS Ústí nad Orlicí

Dobrý den, 

potvrzuji přijetí objednávky a oznamuji Vám tímto, že ji akceptuji.

Práce budou probíhat v dohodnutých termínech.

Děkuji a přeji hezký den.

Petr Herman

 

-- 
PODLAHY HERMAN 

Studio zdravého spánku
IČO:64774392 DIČ:7610123664

www.podlahy-herman.cz  info@podlahy-herman.cz
Mobil: + 420 603 799 892 

 

 

Prodejna: 

Mírové náměstí 90 / OC Mejdr, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel. +420 739 015 892  mob. +420 603 799 892

 
 

 

 

------ Původní zpráva ------

Od: "Mgr. Robert Oláh" <rolah@pms.justice.cz>

Komu: "'Petr'" <info@podlahy-herman.cz>

Odesláno: 10.8.2016 11:53:08

Předmět: FW: Potvrzení objednávky - 372 - Sestěhování aúprava kanceláří Střediska PMS Ústí nad Orlicí

 

Dobrý den pane Hermane,

zasílám Vám schválenou objednávku  a prosím o odeslání Vaší akceptace či potvrzení realizace zakázky( stačí do emailu ). Objednávka následně bude sloužit jako informační zdroj pro odeslání faktury. Zpravidla je úhrada realizovaná do 10 dnů od přijetí faktury.

Děkuji a přeji hezký zbytek dne,

Mgr.Robert Oláh

Probační a mediační služba ČR

Smetanova 43

562 01 Ústí nad Orlicí

mob.: +420 731 692 757

e.mail: rolah@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
ID DS: hgmgnde

From: Strnadlová Jana [mailto:jstrnadlova@pms.justice.cz] 
Sent: Monday, July 25, 2016 10:00 AM
To: 'Mgr. Robert Oláh'
Subject: RE:Potvrzení objednávky - 372 - Sestěhování a úprava kanceláří Střediska PMS Ústí nad Orlicí

Dobrý den, 

objednávka byla schválena. 

S pozdravem

Jana Strnadlová

Pracovník správy majetku a zásobování, účetní

Probační a mediační služba

ředitelství

Hybernská 18

110 00 Praha 1

Tel: + 420 720 977 250

email: jstrnadlova@pms.justice.cz
http://www.pmscr.cz/
From: Mgr. Robert Oláh [mailto:rolah@pms.justice.cz] 
Sent: Tuesday, July 19, 2016 11:06 AM
To: objednavky@pms.justice.cz
Subject: 372 - Sestěhování a úprava kanceláří Střediska PMS Ústí nad Orlicí

Dobrý den,

zasílám Vám objednávku na sestěhování  a úpravu kanceláři. První etapa úprav dvou místnosti proběhne v průběhu srpna.Proto Vás žádám o urgentní schválení objednávky.

Děkuji a s pozdravem,

Robert Oláh

Mgr.Robert Oláh

Probační a mediační služba ČR

Smetanova 43

562 01 Ústí nad Orlicí

mob.: +420 731 692 757

e.mail: rolah@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
ID DS: hgmgnde



	


	Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus. 
www.avast.com 


