Pfedmét: FW: Nakupni objednavka
MTZ2100212
Dobry den,

V priloze Vam zasilam novou objedndvku k uverejnéni. Cena objednavky Jje 70 412,30
K& s DPH.

Dékuji a preji pekny den

vedouci MTZ a sklad. hospodarstvi
Fakultni nemocnice Hradec Kralové

————— Original Message————-—

From: Martin Vodicka <vodicka@avmc.cz>
Sent: Wednesday, January 13, 2021 10:49 AM
To:
Subject:

Dobry den pani _

Velice dékuji za objednavku a dle domluvy Vam obratem posilame 8 kusu (2
krabice) dekontaminac¢nich rohozi v Sedé barvé a zbytek, tedy 72kust
(18krabic) v modré barvé bychom Vam dodali cca koncem ptristiho tydne.

FW: Nakupni objedndvka MTZ2100212

V pripadé€, zZe budete potfebovat doruc¢it dalsi rohoze, nez budou naskladnény modré,
dodéme Vam dalsi rohoze v Sedé barvé, dle vaseho pozadavku v jakémkoli mnozZstvi.

Fakturu vystavime az bude dodéno celkové objednané mnozstvi, tedy 80kusu (20
krabic) .

Bude to takto v poradku?
Velice dékuji za pochopeni.
S pozdravem a pranim hezkého dne,

Martin Vodicka
Sales Manager

Mobil: +420 739 323 701
Fax: +420 241 776 634
1C: 26836530
DIC: C726836530

AV Medical CZ s.r.o.
Dobronickéa 1257
148 00 Praha 4- Kunratice

From:

Sent: Tuesday, January 12, 2021 12:33 PM
To: infolavmc.cz

Cc: monika.radinova@fnhk.cz

Subject: Nakupni objedndvka MTZ2100212

Dobry den,v priloze posilame doklad nakupni objednavky.
S pozdravem

Fakultni nemocnice Hradec Kralové



