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Dne 17.02.2017 v 10:00 objednavky Sysmex CZ napsal(a):

Dobry den vazena pani Muchova,
dékujeme za Vasi objednavku, zbozi Vam bude, co nejdrive odeslano.

Potvrzujeme Vam tuto objednavku.
Cena za dodavku: 79.256,21 K¢ s DPH.

Preji pékny zbytek dne.
S pozdravem,

Jana Kolarova
Customer Care Specialist

M: +420 734 449 100

T: +420 548 216 855
Hotline: +420 534 008 543
E: objednavky@sysmex.cz

E: Kolarova.Jana@sysmex.cz
W: www.sysmex.cz

Sysmex CZ s.r.o., Elgartova 683/4, 614 00 Brno, Czech Republic
I1C: 27752356, DIC: CZ27752356

————— Original Message-----

From: Hana Muchovd [mailto:Hana.Muchova@uhkt.cz]
Sent: Friday, February 17, 2017 8:38 AM

To: objednavky Sysmex CZ <objednavky@sysmex.cz>
Subject: Objednavka zbozi

Dobry den,

v priloze zasilame objednavku zbozi a prosime o potvrzeni této objednavky.

about:blank

Zadame Vas o potvrzeni prijeti objednavky, kde bude vZdy uvedeno ¢islo OBJEDNAVKY.

Dale zadame, aby v potvrzeném emailu, byla wuvedena celkova cena vcetné DPH.

Na fakture vzdy uvadéjte ¢islo nasi objednavky a v elektronické podobé ji zaSlete

na adresu faktury@uhkt.cz.

Dékujeme.

Bc. Hana Muchova
obchodni oddéleni
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