From: Jiří Kouřil | EMKAD CZ <xxxxxxxxxxxxxxx> 
Sent: Thursday, January 7, 2021 3:09 PM
To: 'Kamila Kostřicová' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: RE: DS Lukov - objednávka

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky.

Termín provedení objednané práce dle možností dodavatelů montážních komponentů.

Předpoklad dokončení díla 5. týden 2021.

Děkujeme za objednávku.

ing. Kouřil Jiří

From: Kamila Kostřicová [xxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, January 07, 2021 1:45 PM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cc: Ing.Michaela Procházková
Subject: DS Lukov - objednávka

Dobrý den,

dle Vaší cenové nabídky z 5.1.2021 u Vás objednáváme kompletní dodávku 

a montáž zabezpečení 5 ks dveří .

Celková cena : 95.231,-Kč bez DPH.

Kontaktní osoba – vedoucí údržby Šmiraus Jaroslav xxxxxxxxxxxxxxx
Děkuji

Kamila Kostřicová

Domov pro seniory Lukov, p.o.

Hradská 82

763 17  Lukov

IČ: 70850941

DIČ: CZ70850941

mobil: +420 xxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxx
www.ds-lukov.cz
