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Státní veterinární ústav Praha


Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje
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	Dodavatel :

	  Thermo Fisher Scientific (Praha)
  Slunečná 27/3239
  100 00  Praha 10 


       Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci

       dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou
   OBJEDNÁVKA   číslo       32/HS/17
    na 
                      únor,              rok   2017
     _____________________________________
    Vyřizuje : Ing. Petr Král              
Tel.: 251 031 262,  602 938 430                   Praha dne 15.2.2017
    Správce rozpočtu :
Ing. Alexandr Šupina

         …………………………………….








                    datum, podpis

	  Individuální příslib
	
	
	  Limitovaný příslib
	


	  Katalog. Číslo:
	                                       Výrobky:
	    Množství:
	     Cena v Kč
     bez DPH:            
   

	  
	 Servis přístroje GC-MAT95XP,  inv.č.302098,   

 dle Vaší cenové nabídky č.20851554 (výměna    

 ionizační měrky vstupní, iontového zdroje včetně  

 ion volume a filamentu, mazacích vložek turbo-  

 pump, olejů rotačních vakuových pump).  
  Příkazce operace : MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
                                          ředitel SVÚ Praha          

Umístění: SVÚ Praha, chemie, Ing.Fišar  
	       1 ks

	    147.714,92



   Fakturu a zboží zašlete :  Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03  Praha 6 - Lysolaje
 

----- Original Message ----- 

From: Weilova, Jana 

To: Pavel Fisar 

Sent: Friday, February 24, 2017 11:44 AM

Subject: RE: cenová nabídka na servis a díly (MAT 95XP)

Vážený pane inženýre,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky číslo 32/HS/17 na servis přístroje GC-MAT95XP.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jana Weilová

Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.

Slunečná 27/3239

100 00 Praha

Czech Republic

Tel: +420 274 820 377

Mob: +420 774 292 942

Email: jana.weilova@thermofisher.com
Web: www.spectronex.cz
WORLDWIDE CONFIDENTIALITY NOTE: Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent of a system responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited. If you are not the intended recipient, please inform the sender and delete all copies.

From: Pavel Fisar [mailto:pavel.fisar@svupraha.cz] 
Sent: Friday, February 24, 2017 11:16 AM
To: Weilova, Jana
Subject: Re: cenová nabídka na servis a díly (MAT 95XP)

Vážená paní Weilová,
 

prosím o zaslání potvrzení o přijetí naší objednávky č..../HS/17. Stačí e-mailem.
 

Děkuji a přeji pěkný den  


Ing. Pavel Fišar
zástupce vedoucího oddělení chemie
 
TEL.:
2510 31 111
IČO: 00019305
Bankovní spojení

FAX :
2209 20 655
DIČ: CZ00019305
ČNB
E-mail:
sekretariat@svupraha.cz

č.účtu: 20439061/0710

_1004946380.doc
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