
Objednatel: Dodavatel:

Fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:
Divize Hořovice 

Slavíkova 106
262 23 Jince

Jméno: 
Telefon: 
Email: 

Pro Truck autopříslušenství s.r.o.
Teslova 1166
30100 Plzeň

IČO: 61170640
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:
 

Předmět plnění

Popis předmětu plnění
Filtry a autopříslušenství pro nákladní vozidla a stroje Divize Hořovice 2021

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 180 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.12.2021

Příjemce, místo určení: , SpS Mirošov, K Lesní správě 193, 338 43 Mirošov

Telefon: Mobil: E-mail: 

Další podmínky:

Způsob platby: bezhotovostně na fakturu

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: osobně

12.01.2021 
_____________________ _____________________

Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)

Objednávka č. 1:51/2021/002

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: , fax: , e-mail: , www.vls.cz



1

Od:
Odesláno: středa 6. ledna 2021 6:07
Komu:
Předmět: FW: prosba

Ahoj. 
Posílám část naceněného sortimentu firmy protruck Plzeň. 
S pozdravem. 
 
 
 
 

 
 

From:    
Sent: Tuesday, January 5, 2021 1:39 PM 
To:   
Subject: Re: prosba 
 

Dobrý den, 
  
nabídka viz níže. 
  
S pozdravem 
  

 
Pro Truck autopříslušenství s.r.o. 
Teslova 1166/2 Borská pole 
301 00 PLZEŇ  
tel.   
mobil.   
  
From:   
Sent: Tuesday, January 5, 2021 7:44 AM 
To:   
Subject: prosba 

     

 

 

 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Správa Služeb Mirošov 
K lesní správě 193 
33843 

 
 

www.vls.cz 
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Zdravím. 
Zasílám Vám Vám k nacenění některé filtry , které odebírám. 
Dopište prosím aktuální ceny. 
Materiál mi poslouží jako příloha k objednávce pro rok 2021 pro Vaší firmu v hodnotě do 200000,‐Kč BDPH. 
Prvních 6filrů bych měl mít připraveno z 2020, rád bych se pro ně dnes zastavil. 
Děkuji, s pozdravem. 
  
WK723……………………93,‐ 
W950/7…………………153,‐ 
WH980/3………………725,‐ 
C17225/3…………………451,‐ 
SL6098………………………133,‐ 
HY2844=HF28803………756,‐ 
SH60200……………..399, 
SN25127………………289,‐ 
W811/80………………72,‐ 
SH60581………………385,‐ 
SA16683………………..268,‐ 
SN40638……………….319,‐ 
  
  
  
  
  
  

 
  

     

  

 

  

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Správa Služeb Mirošov 
K lesní správě 193 
33843 

 
 

www.vls.cz 
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