
Syblíková, Helena <>

RE: ADOBE Creative Cloud - nabídka prodloužení platnosti licencí Adobe na nové období
1 zpráva

12. ledna 2021 14:34Digital Media <obchod@digitalmedia.cz>
Komu: "Syblíková, Helena" <>

Dobrý den.

Děkujeme za Vaše závazné potvrzené objednávky.

Platnost licencí bude prodloužena, závěrem doložíme fakturaci.

S pozdravem,

Michal Horák 
-------------------------------------- 
Digital Media s.r.o. 
Hamerská 215/7, 779 00 Olomouc 
Tel.:  
E-mail: obchod@digitalmedia.cz
Web: www.digitalmedia.cz

cinema4d.cz | vray.cz | rhinoCAD.cz - naše portály pro kreativní lidi

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, tato zpráva není bez ohledu na její obsah veřejným příslibem a nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy
(nabídku) či o návrh na její změnu či ukončení a není potvrzením o splnění dluhu ze strany Digital media s.r.o..

https://www.google.com/maps/search/Hamersk%C3%A1+215?entry=gmail&source=g
http://www.digitalmedia.cz/
http://www.cinema4d.cz/
http://www.vray.cz/
http://www.rhinocad.cz/


From: Syblíková, Helena <>  
Sent: Tuesday, January 12, 2021 2:16 PM 
To: Digital Media <obchod@digitalmedia.cz> 
Subject: Re: ADOBE Creative Cloud - nabídka prodloužení platnosti licencí Adobe na nové období

Dobrý den, potvrzujeme Vaši nabídku a licence objednáváme. Děkuji a přeji hezký den

po 11. 1. 2021 v 15:15 odesílatel Digital Media <obchod@digitalmedia.cz> napsal:

Dobrý den, zdravím Vás. 

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu platnosti licencí Adobe.

V účtu je aktuálně školní multilicence 500 licencí sady Adobe Creative Cloud EDU NAMED K-12.

Platnost licencí vyprší 10.února.

Aktuální nabídka výrobce na prodloužení platnosti licencí na nové období je

Adobe Creative Cloud EDU NAMED K-12 Multilicense, sada 500 NAMED licencí pro základní a střední školy – prodloužení na dalších 12 měsíců do
s platností do 10.2.2022 ... 80.223 Kč včetně DPH

Prodloužení není povinné, volba je vždy plně na zákazníkovi.

V případě, že licence nebudou prodlouženy, přestává být SW funkční 30 dnů po výročním datu.

Pro objednání postačí závazně potvrdit mailem v odpovědi na tuto nabídku.

Po úspěšném vystavení licence ze strany Adobe bude poté provedena finální fakturace.

V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem o produkty Adobe a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

Michal Horák 
-------------------------------------- 
Digital Media s.r.o. 

mailto:obchod@digitalmedia.cz
mailto:obchod@digitalmedia.cz


Hamerská 215/7, 779 00 Olomouc 
Tel.:  E-mail: 
obchod@digitalmedia.cz Web: 
www.digitalmedia.cz

cinema4d.cz | vray.cz | rhinoCAD.cz - naše portály pro kreativní lidi

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, tato zpráva není bez ohledu na její obsah veřejným příslibem a nejedná se o závazný návrh na uzavření
smlouvy (nabídku) či o návrh na její změnu či ukončení a není potvrzením o splnění dluhu ze strany Digital media s.r.o..

From: > Sent: Monday, January 11, 2021 10:14 AM 
To: Digital Media <obchod@digitalmedia.cz> 
Subject: Dotaz z portálu digitalmedia.cz

Zpráva / dotaz z webu digitalmedia.cz

Firma Střední průmyslová škola na
Proseku

Jméno Helena Syblíková

E-mail 

Tel:

https://www.google.com/maps/search/Hamersk%C3%A1+215?entry=gmail&source=g
mailto:obchod@digitalmedia.cz
http://www.digitalmedia.cz/
http://www.cinema4d.cz/
http://www.vray.cz/
http://www.rhinocad.cz/
mailto:obchod@digitalmedia.cz
http://digitalmedia.cz/
http://digitalmedia.cz/


Zpráva / dotaz: 
Dobrý den, na základě vašeho e-mailu, prosím o informaci k ceně na prodloužení licence platnosti licence na produkty Adobe - Název organizace: Stredni
prumyslova skola na Proseku Číslo VIP: 6694741C3DA9BE3132AA Datum výročí: 10-únor-2021 PST Úroveň slevy programu VIP Select: 4 Děkuji a přeji hezký
den

--

Ing. Helena Syblíková

investiční a evropské projekty

Střední průmyslová škola na Proseku 

Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9

e-mail:  tel: 

https://www.google.com/maps/search/Novoborsk%C3%A1+610?entry=gmail&source=g

