
1

Tomáš Pištěk

Od: Gustav Kořínek <profidum@seznam.cz>
Odesláno: čtvrtek 3. prosince 2020 13:04
Komu: 'Tomáš Pištěk'
Předmět: Zálohová faktura č. 30120525 (5x nádrž - p.Kořínek). 
Přílohy: Zálohová-faktura-VZF30120525-Bystřická-tepelná s.r.o..pdf

Dobrý den.  
 

Děkuji za objednávku.  
 

V příloze zasílám zálohovou fakturu č. 30120525. 
 

Objednané zboží: 
ANTIKOR AKU 160 vč. nesnímatelné izolace 5 ks 
 

jsem zadal do výroby.  
 
S pozdravem,  
 

Kořínek Gustav  
Luční 316, 749 01 Vítkov 
Mobil:  604 736 807 
E-mail: obchod@topeni-korinek.cz 
https://www.topeni-korinek.cz/ 
 
 

From: Tomáš Pištěk [mailto:tomaspistek@email.cz]  
Sent: Thursday, December 3, 2020 12:30 PM 
To: 'Gustav Kořínek' 
Subject: Bystřická tepelná s.r.o. - objednávka 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší níže v mailu uvedené nabídky objednáváme 5 ks ANTIKOR AKU 160 vč. nesnímatelné izolace za cenu 
19 186 Kč bez DPH, tj. 23 215 Kč s DPH /kus.  Celková domluvená částka za 5 ks je tedy 95 930 Kč bez DPH, tj. 116 075 Kč s DPH 
/5ks. 
Prosím o vystavení a zaslání zálohové faktury zpět na tento příchozí mail. 
 
Dodací a fakturační údaje: 
Bystřická tepelná s.r.o. 
IČ 26233827 
DIČ CZ26233827 
Hornická 746 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
S pozdravem 
 
Ing. Tomáš Pištěk 
jednatel 
mob.: 777896759 
 
 
From: Gustav Kořínek <profidum@seznam.cz>  
Sent: Thursday, December 3, 2020 9:01 AM 
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