Meéstska cast Praha 14

Bratfi Vencliki 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

OBJEDNAVKA

/ Decdavatel Odbératel

Subjekt ProjectK7 s.r.o. \ Méstska cast Praha 14

Ulice  Nova 87 Bratfi Vencliki 1073

Mésto  Hyskov Praha 9

PSC 26706 198 21

Vyfizuje Dranomira Tomasova

Telefon

ol 05412625 00231312

Objednavka €. 2020/1818/Q1/DT

|

DI CZ05412625 | j k\czo'0231'312'

'/

~

Na zaklad® va$! cenové nabidky objednavame vykon &innosti autorského dozoru na akci "Rekonstrukce
viceugelového hiisté Z5 Hloubétinska"

Autorsky dozor  17.000,00 K& bez DPH/méslc

Ptedpoklad & mésicl

Cena celkem bez DPH 85.00C,00 K¢

DPH 21 %

Cena celkem v&. DPH

17.850,00 K¢
102.850,00 Ké

Splatnost faktury je 30 dn

Podrobnosti platby

SN~ E120- 0908 LG 826

{ 31.05.2021
Schvaleni : < - ;
c L SHE CAST | Datum 10.12.2020
or investitni I Zprava
Per Brych Doprava

Poznamky a pfipominky

Predbézna cena s DPH 102850,00 Ké

vedouci odb




Marie Studecka

e e St e ey e e i e s e v
Od: Toméasova Drahomira

Odeslano: pondéli 14. prosince 2020 7:23

Komu: Marie Studecka

Predmét: FW: objednavka

Prilohy: obj. AD hFiété ZS Hloubétinska.pdf

Prosim o zvefejnéni v registru smiuv
Dékuji
DT

From: Katefina BureSova <buresova@projectk7.com>

Sent: Friday, December 11, 2020 8:53 PM

To: TomaZova Drahomira <Drahomira.Tomasova@prahal4.cz>
Subject: RE: objednavka

Zdravim,

potvrzuji pfijeti objednavky a dékuji!

Hezky den.

S pozdravem,

Ing. Katefina Buresova

PROJA K 7

www.projectK7.com

From: Tomasova Drahomira <Drahomira.Tomasova@prahal4.cz>
Sent: Friday, December 11, 2020 9:59 AM

To: Katefina Buresova <buresova@projectk7.com>

Cc: Brych Petr <Petr.Brych@prahal4.cz>

Subject: objednavka

Dobry den,

v ptiloze zasilame objednavku ¢, 2020/1818/01/DT na vykon Cinnosti autorského dozoru na akci ,Rekonstrukce
vicet¢elového hiisté ZS Hloubétinska”. Prosime o pfijeti a akceptaci objednavky.

S pozdravem

Drahomira Tomasova



