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Hana Zdražilová

Od: Hana Zdražilová <hana.zdrazilova@ssuar.cz>
Odesláno: středa 25. listopadu 2020 14:20
Komu: hana.zdrazilova@ssuar.cz
Předmět: FW: Komíny

 
 
-----Original Message----- 
From: Info SSK [mailto:sskpraha@gmail.com] 
Sent: Thursday, November 5, 2020 10:59 AM 
To: Jana Porvichová <jana.porvichova@ssuar.cz> 
Subject: Re: Komíny 
 
Souhlasím, dodatečně potvrzuji objednávku.  
 
 
Kolář 
 
602274200 
 
SSK stavby s.r.o. 
U Trati 36a 
100 00 Praha 10 
IČ: 04453450 
DIČ: CZ04453450 
 
 
 
> 19. 10. 2020 v 9:53, Jana Porvichová <jana.porvichova@ssuar.cz>: 
>  
> Vážený pane Koláři, 
> na základě Vaší nabídky objednáváme závazně opravy komínů a odtahů z kováren. Prosím o potvrzení ceny bez 
DPH ve výši 347.000 Kč (pro nás cena včetně DPH 419.870 Kč). Tuto cenu není možné překročit. Předpokládám, že 
nastoupíte v dohodnutém termínu 21. 10. 2020. 
> Srdečně zdravím. 
> J. Porvichová 
>  
> Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 
> ředitelka školy 
>  
> Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov  
> 1063/1, 150 00 Praha 5 IČ 14891263 tel. 724 884 143  
> jana.porvichova@ssuar.cz www.ssuar.cz 
> DAT: 8sxz9iq 
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