
From: xxxx]  

Sent: Wednesday, October 21, 2020 10:28 AM 

To: xxxxx 

Cc: xxxxx 

Subject: RE:  

 
Dobrý den, 
 
přestože se tento kalibrátor již dva roky nevyrábí, můžeme , jako výrobce díky náhradním dílům, tuto 
úpravu provést. 
5320A , kterou vlastníte lze doplnit o Option VCAL, jehož součástí je i Loop Compensation, provedli 
bychom HW a FW upgrade přístroje, který by obsahoval: 
VCAL ( napěťový a proudový kalibrátor) 
LOOP COMPENSATOR ( kompenzace odporu sítě ) 
CLR ( HW +SW umožňující spustit čistící proceduru relé ) 
SYNCHRONIZACE ( HW + SW umožňující synchronizaci VCAL na síťový kmitočet ) 
 
Cena úpravy 168 200,- Kč bez DPH EXW Brno 
Dodací lhůta po předchozí domluvě cca 1 týden. 
 
Těším se na další spolupráci a zůstávám s pozdravem 

 
xxxxx 
 
MEATEST S.R.O. 
Železná 509/3, 619 00 Brno 
+420 543 250 886 
www.meatest.com 
 
 
 
From: xxxxx  

Sent: Tuesday, October 20, 2020 3:47 PM 

To: xxxxx 
Subject:  

 
Dobrý den pane xxxxx, 
Mám na Vás dotaz ohledně našeho kalibrátoru revizních přístrojů 5320A v.č. 513000209. 
Náš kalibrátor nemá option: LOOP COMPENSATOR. 
Je možné do tohoto přístroje tento option dovybavit? 
 
Díky za odpověď 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
xxxxx 

www.meatest.com
mailto:vomela@meatest.cz


Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno 

Oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin 

Czech Metrology Institute 

Department of Primary Metrology of DC and LF Electrical Quantities 

Okružní 31, 638 00 Brno 

Email: xxxxx 

Tel.: xxxxx 
www.cmi.cz 
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