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OBJEDNAVKA 0BJ/3170/0283/20

— Objednatel
@ ICO: 61988987 DIC: CZ61988987
“—’ Ostravska univerzita
OITRNIIA

Dvorakova 7
701 03 Ostrava 1

— Dodavatel:

ICO: 27599876 DIC: €Z27599876

Explorea s.r.o.

Udolni 212/1
147 00 Praha

Konecny prijemce:
Sevéikova Tereza 597 092 268

Datum vystaveni:  29.10.2020
Ostravska univerzita Datum dodani:
Chittussiho 10 Forma dopravy:
70010 Slezska Ostrava
Mnoz. MJ  Né&zev polozky Cena DPH Castka Castka
bez DPH (%) DPH celkem
1, 1bal Q-PCR Expression Pack 72325 54 045,38 21 11 349,53 65 394,91
Celkova cena s DPH: 65 394,91 K¢
kit

Potvrzena objednavka je povazovana za smlouvu.

V pfipadé, ze nebude respektovana cena a lhata pinéni, odstupujeme od smiouvy.
Odpovédnost za vady bude fe$ena v souladu s pfislusnym ustanovenim zékona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.
Na vystavenou fakturu uvadéjte vzdy Cislo nasi objednavky.
Dodavatel je vii¢i Objednateli povinen doruéit fadny a uplny darnovy doklad (fakturu) pfednostné v elektronické podobé
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, pfipadné ve fyzické (papirové) podobé na adresu sidla Objednatele.
Cena je splatna ve Ihité do 30 dni ode dne doruéeni fadného a Upiného dafového dokladu (faktury), nebylo-li sjednano

jinak.
Bankovni spojeni: CNB Ostrava, uéet &. 931761/0710.

Financni kontrola:
Prikazce operace:
1. DOLNY Ales, doc. RNDr., Ph.D.

Pfikazce operace - DOLNY Ale$, doc. RNDr., Ph.D.
Sprévce rozpoctu - BICAN Vitézslav, Ing. Mgr., Ph.D.

Spravce rozpoctu:
BICAN Vitézslav, Ing. Mgr., Ph.D.

Analytiky (pracovisté, zdroj, zakazka, typ):
31700, 1650, 6501, 020000

datum podpis:
02.11.2020 Schvaleno elektronicky
02.11.2020 Schvéleno elektronicky




Pavla Janikova
B N e e B e A e e

od: Tereza Sevéikové <Tereza.Sevcikova@osu.cz>
Odeslano: Ctvrtek 5. listopadu 2020 10:58

Komu: Petra Greplova

Predmét: Fwd: objednavka

Ahoj Petro,
mné prislo toto, nevénovala jsem tomu velkou pozornost, myslela jsem, Ze jsi taky v kopii.

Je to teda to, co potrebujeme, ze?
Diky, Terka

—————————— Forwarded message ---------
From: <orders(@explorea.cz>

Date: Mon, 2 Nov 2020 at 16:44
Subject: RE: objednavka

To: <Tereza.Sevcikova@osu.cz>
Cc: <prielozny(@explorea.sk>

Dobry den,

.Souhlasime s realizaci objednavky Ostravské univerzity ¢. 3170/0283/20 na dodani zbozi Q-PCR
Expression Pack v celkové hodnoté 65 394,91 K¢ a souhlasime se zvefejnénim této objednavky v Registru
smluv.*

Explorea s.r.0. ICO 27599876

Termin dodéani zbozi: 1 tyden.

S pozdravem
Marcela Stara

Tel.: +420 234 037 010
E-mail: orders(@explorea.cz

Explorea s.r.o.
www.explorea.cz

From: Petra Greplova <Petra.Greplova@osu.cz>
Sent: Monday, November 2, 2020 11:47 AM

To: kveton@explorea.cz

Cc: Tereza Sevcikova <Tereza.Sevcikova@osu.cz>
Subject: objednavka

Dobry den,




v piiloze tohoto mailu Vam zasilam objednavku na vase sluzby. Vzhledem k tomu, ze celkova cena
piesahuje 50 tis, mame povinnost objednavku vlozit do registru smluv. Prosim Vas tedy, abyste mi zaslali
zpét mail o jeji akceptaci s textem:

»Souhlasime s realizaci objednavky Ostravské univerzity ¢. 3170/0283/20 na dodani zbozi Q-PCR
Expression Pack v celkové hodnoté65 394,91 K¢ a souhlasime se zverejnénim této objednavky v Registru
smluv.*

+ identifika¢ni udaje vasi firmy

dekuji
Greplova Petra

sekretariat Katedry biologie a ekologie
Ptirodovédecka fakulta Ostravské univerzity v Ostravé




