
 
From: ITAX - Tomáš Bořil <tboril@itax.cz>  
Sent: Monday, November 2, 2020 10:58 AM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: Re: ITAX cenová nabídka 
 
Dobrý den pane Holečku, 
 
potvrzuji vaši objednávku. 
 

S pozdravem 

TOMÁŠ BOŘIL 
jednatel, výukové systémy 

+420 603 119 209 
tboril@itax.cz 

 

ITAX PRECISION s.r.o. 
www.itax.cz 

 

 
 
 

 
 
2. 11. 2020 v 10:55, Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz>: 
 
Dobrý den, 
  
děkuji za Vaši nabídku číslo 2040 0533 a objednávám odborný software: 
  
X3Y400:WinNC Sinumerik Operate, 
strojní licence                                                                     1 ks                        48 160 Kč bez DPH 
  
X9C111:Easy2Control, software + USB 
Klíč                                                                                        1 ks                        43 400 Kč bez DPH 
  
  
Termín dodání: co nejdříve, nejpozději do 31. 12. 2020 
  
Místo dodání a fakturační adresa: 
  
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
IČO: 00843407 
DIČ: CZ00843407 
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Prosím o potvrzení objednávky formou odpovědi na tento e-mail. 
  
  
  
  
Děkuji za spolupráci, 
s pozdravem 
  
Ing. Jiří Holeček 
zástupce ředitele školy pro oblast provozně ekonomickou 
  
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
  
Telefon: 571 428 910, 571 428 914 
 
 
  
From: ITAX - Tomáš Bořil <tboril@itax.cz>  
Sent: Thursday, October 29, 2020 2:58 PM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: ITAX cenová nabídka 
  
Dobrý den pane Holečku,  
  
v příloze posílám cenovou nabídku na požadované příslušenství ke stroji EMCO CT60. 
  

S pozdravem 

TOMÁŠ BOŘIL 
jednatel, výukové systémy 

+420 603 119 209 
tboril@itax.cz 

 

ITAX PRECISION s.r.o. 
www.itax.cz 
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