


-----Original Message-----
From: Podlahy Havířov [mailto:info@podlahyhavirov.cz] 
Sent: Thursday, October 22, 2020 10:18 AM
To: ekonom@sps-karvina.cz
Subject: Re: Nabídka20NA00155

Dobrý den,

potvrzuji.

S pozdravem,

Karina Walková




Dne 22. 10. 2020 v 10:15 ekonom@sps-karvina.cz napsal(a):

> Dobrý den,
> V příloze zasílám objednávku 33/2020 za výměnu podlahy v odborných učebnách VYT 1 a VYT 2 - celková částka 119 925,- Kč a žádám o její potvrzení.
> Děkuji a těším se na spolupráci
>
> Bc. Jana Rožnovjáková
> ekonom
> Střední průmyslová škola, Karviná,
> příspěvková organizace
> Žižkova 1818/1a
> 733 01 Karviná - Hranice
>   
> tel.: 596 348 161, mobil: 733 679 533
> e-mail: ekonom@sps-karvina.cz

