----- Original Message-----

Sent: Tuesday, October 13, 2020 1:32 PM

Subject: RE: Nakupni objednavka OV/20/01/3351

Dobry den,

Dékujeme za objednavku, kterou timto potvrzuji v pIném rozsahu.

Zbozi jsme Vam dnes odeslali pres TNT, mélo by byt k Vam doruceno zitra.
V piiloze rovnou posilam i piislusnou fakturu.

Za proplaceni pfedem dékujeme

S pozdravem

CFO & COO
DIANA Biotechnologies, s.r.o.
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