
From: Info RECORDPOWER   

Sent: Friday, September 11, 2020 10:53 AM 

To: Jana Porvichová  

Subject: Faktura_RECORDPOWER_soustruh a příslušenství 
 

Dobrý den, paní Porvichová, 
Děkujeme za objednávku, na kterou Vám v příloze zasílám fakturu. 
Zboží naložíme společnosti TOPTRANS v pondělí 14/09/2020 s dodáním 15/09/20. 
 

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace, kdykoli se na mě obraťte. 
 

Děkujeme a jsme s pozdravem, 

 

David Matuška 

Direct  .:  

E-mail:     

 

Provozovna a předváděcí hala: 
Barvířská ul., naproti č.p. 36 

517 01 Solnice 

 

Sídlo firmy: 
BENET Trading, spol. s r.o. 
Kvasiny 341, 517 02  Kvasiny, CZECH REPUBLIC 

IČO: 27508498 

DIČ: CZ 27508498 

 

E-shop.: www.recordpower.cz 

E-shop.: www.benetstroje.cz 
 
www.benetgroup.com 
 

 

   

  

 

 

 

Od: Jana Porvichová  

Datum: pátek 11. září 2020 10:30 

Komu: Info RECORDPOWER  

Předmět: RE: Nabídka soustruhu a příslušenství 
 

Vážený pane Matuško, 
děkuji za doplnění informací. Závazně objednáváme soustruh + příslušenství dle nabídky v celkové 
ceně 96.703 Kč vč. DPH, akceptujeme zaslání jedné položky dodatečně. Souhlasíme také s 
navrhovaným termínem dodání 15. 9.  
Fakturu zašlete na moji adresu, zařídím bezprostřední proplacení. 
Prosím o potvrzení objednávky obratem. 

http://www.recordpower.cz/
http://www.benetstroje.cz/
http://www.benetgroup.com/
http://www.recordpower.cz/


Děkuji a srdečně zdravím. 
J. Porvichová 

  

  

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 

  

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 

Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5 

IČ 14891263 

tel. 

 

www.ssuar.cz 

DAT: 8szx9iq 

  

From: Info RECORDPOWER   

Sent: Friday, September 11, 2020 9:38 AM 

To: Jana Porvichová  

Subject: Nabídka soustruhu a příslušenství 
Importance: High 

  

Dobrý den, paní Porvichová, 
V příloze Vám zasílám rekapitulaci Vaší objednávky. U příslušenství ve Vaší objednávce nebylo 
vyčísleno DPH. 
Takto by to mělo být v pořádku. 
Skladem nemáme pouze 1 položku – podpěra nástroje 12“. Tuto bychom Vám zaslali dodatečně 
ihned po naskladnění – cca do 2 týdnů. 
  

Pokud s nabídkou takto souhlasíte, dodání může být v úterý 15.září na Vám uvedenou adresu. 
Fakturu bych Vám odeslal obratem. 
  

S pozdravem, 

  

David Matuška 

Direct  .:  (

E-mail:     

  

Provozovna a předváděcí hala: 
Barvířská ul., naproti č.p. 36 

517 01 Solnice 

  

Sídlo firmy: 
BENET Trading, spol. s r.o. 
Kvasiny 341, 517 02  Kvasiny, CZECH REPUBLIC 

IČO: 27508498 

DIČ: CZ 27508498 

  

E-shop.: www.recordpower.cz 

E-shop.: www.benetstroje.cz 

  
www.benetgroup.com 

  

http://www.ssuar.cz/
http://www.recordpower.cz/
http://www.benetstroje.cz/
http://www.benetgroup.com/


 

   

  

  

  

  

Od: Jana Porvichová  

Datum: pátek 11. září 2020 8:49 

Komu: Info RECORDPOWER  

Předmět: Objednávka soustruhu a příslušenství 
  

Na základě předběžné informace a telefonické dohody objednáváme soustruh + příslušenství dle 
přiložené specifikace. Konečná celková cena je 90.188 Kč vč. DPH, zahrnuje stroj s příslušenstvím a 
dopravou na místo určení, prosím o její potvrzení. Požadujeme dodání na adresu Pod Táborem 55/3, 
Praha 9, kde je naše pracoviště VOŠ a strojní dílna. Fakturační adresa vč. IČO je uvedena níže.  
Prosím o potvrzení této objednávky (e-mailem), jsme povinni vložit potvrzenou objednávku do 
veřejného rejstříku smluv. 
Dále prosím o sdělení termínu dodání stroje. Případnou instalaci a zaškolení obsluhy domluvíme 
dodatečně. 
Předem děkuji a srdečně zdravím. 
J. Porvichová 

  

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 

  

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 

Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5 

IČ 14891263 

tel.  

 

www.ssuar.cz 

DAT: 8szx9iq 

  

  

 

 

Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG. 
www.avg.cz  

 

http://www.ssuar.cz/
http://www.avg.com/internet-security
http://www.recordpower.cz/

