
1

  

From: autoflotily@allianz.cz [mailto:autoflotily@allianz.cz]  
Sent: Monday, August 10, 2020 3:04 PM 

To: xxx 
Subject: RE: FW: sml.898388330, resp.898388341 
  
Dobrý den, 
děkuji za upřesnění, platnost přihlášky č. 757770952 je ukončena k 20.7.2020  a  platnost přihlášky č. 757770974 je 
ukončena k 21.7.2020. V příloze posílám vyúčtování k flotilové smloiuvě 898388341, dobropisované částky 
757770952 - 794 Kč, 757770974 - 937 Kč. 
  
S pozdravem a přáním hezkého dne 
  
xxx 

  
Správa pojištění 
Flotilové pojištění vozidel 
Allianz pojišťovna, a. s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
E-mail: autoflotily@allianz.cz   
www.allianz.cz 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID komuni kace: A- 202008101503-80621433309847 
Předmět: FW: sml.898388330, resp.898388341 

Datum: 10.08.2020 13:28:22 

Od: xxx 

Komu: autoflotily@allianz.cz  

Kopie:   
  
  

From: xxx 
Sent: Monday, July 27, 2020 9:29 AM 

 

 
Sjednejte si účet MojeAllianz u svého obchodního zástupce nebo na 
www.MojeAllianz.cz a spravujte své pojistky on-line. 

• Pohodlná správa pojistných a penzijních smluv pro individuální klienty 
• Sledování pojistných událostí 
• Platba pojistného kartou 
• Změna osobních údajů 
• Zprávy z Allianz 
• Užitečné kontakty 
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To: autoflotily@allianz.cz 
Cc: xxx 
Subject: sml.898388330, resp.898388341 

Dobrý den, 

přeposílám shodný požadavek – viz předchozí e-mail. 

Děkuji a přeji hezký den. 

xxx – Petrisk Int… 

  

From: xxx  
Sent: Tuesday, July 21, 2020 2:30 PM 
To: xxx 
Cc: xxx 
Subject: FW: 8A62907 

Dobrý den,  

posílám doklady o prodeji služebního auta Toyota Prius (RZ 8A6 2907)  a žádám o zrušení povinného 
ručení a havarijního pojištění  k datu 21. 7. 2020. Také bude potřeba, aby pojišťovna napsala, jakou částku 
bude za uvedené čtvrtletí dobropisovat za zákonné pojištění a za havarijní pojištění. 

Předem děkuji. 

xxx 
vedoucí oddělení 
Oddělení majetkové 
 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 
tel.: xxx, gsm: xxx, fax: xxx 
xxx | www.sfzp.cz 
 
Bezplatná informační linka 800 260 500 

  

  

  

 

 



Vyúčtování pojistného - příloha
Skupinová pojistná smlouva číslo: 898388341

 

Období 01.07.2020 - 01.10.2020

Pojistka Roční Od Povinné ručení ZHP Havárie Živel Odcizení Skla Zavazadla Náhr.vozidlo Úraz Asistence Pojistné
SPZ/VIN pojistné Do Bonus Pojistné bonus pojistné pojistné pojistné pojistné pojistné pojistné pojistné pojistné Lhůtní celkem

               

757770952
4 003 Kč

20. 7. 2020
0 Kč -247 Kč -13 Kč -19 Kč -150 Kč 0 Kč 0 Kč -285 Kč -80 Kč -794 Kč

7A87844 1. 10. 2020

           

757770974
4 786 Kč

21. 7. 2020
0 Kč -380 Kč -19 Kč -29 Kč -148 Kč 0 Kč 0 Kč -282 Kč -79 Kč -937 Kč

8A62907 1. 10. 2020

           

 Celkem: 8 789 Kč 0 Kč -627 Kč -32 Kč -48 Kč -298 Kč 0 Kč 0 Kč -567 Kč -159 Kč -1 731 Kč

 Celkový počet: 2
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