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Vrábel Michal

From: Markéta Kettnerová <m.kettnerova@omconsulting.cz>
Sent: sobota 1. srpna 2020 21:59
To: Vrábel Michal
Cc: Igor Smola; Vincourová Iva
Subject: FW: Objednávka 20920270 - MN 18981 RE: 200629 ELI_timesheet červen 20
Attachments: OBJ_20920270.pdf; Faktura_20200388.pdf

Dobrý den, 
 
Potvrzuji objednávku a přikládám fakturu. 
 
Děkuji a jsem s pozdravem 
 
Markéta Kettnerová, MSc. 
Financial Director 
 
OM Consulting s.r.o. 
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 
 
Office: Thámova 183/11, 186 00 Praha 8 
T: +420 223 006 153 | M: +420 608 954 970 
E-mail: m.kettnerova@omconsulting.cz 
Web: www.omconsulting.cz 
 

 
 
  Before printing, think about the environment 
  
 Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi. Jestliže 
nejste oprávněným adresátem,  je zakázáno  jakékoliv  zveřejňování,  zprostředkování  nebo 
jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně,  prosím,  uvědomte 
odesilatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Tento  e-mail a informace v  něm obsažené 
včetně příloh k němu připojených nejsou nabídkou na uzavření  smlouvy  či   na  změnu nebo 
zrušení již existujícího závazku, neboť tyto musí být vždy provedeny písemně. 
  
 
 
 

From: Igor Smola <i.smola@omconsulting.cz>  
Sent: Friday, July 31, 2020 7:58 AM 
To: Markéta Kettnerová <m.kettnerova@omconsulting.cz> 
Subject: FW: Objednávka 20920270 - MN 18981 RE: 200629 ELI_timesheet červen 20 
 
Markéto, 
prosím o potvrzení objednávky a zaslání faktury. 
 
Díky 
 
Igor 
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From: Vrábel Michal <Michal.Vrabel@eli-beams.eu>  
Sent: Friday, July 31, 2020 12:05 AM 
To: Igor Smola <i.smola@omconsulting.cz> 
Cc: Vincourová Iva <Iva.Vincourova@eli-beams.eu> 
Subject: Objednávka 20920270 - MN 18981 RE: 200629 ELI_timesheet červen 20 
 
Dobrý den,  
 
na základě odsouhlaseného timesheetu za červen Vám v příloze zasílám objednávku. Prosím o potvrzení přijetí.  
  
Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky: 20920270, v opačném případě bude 
faktura vrácena.  
 
Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz 
 

S pozdravem / Regards 

Michal Vrábel 

Procurement Specialist 
 
michal.vrabel@eli-beams.eu 
www.eli-beams.eu 
 
Tel.: +420 775 910 230 

 

ELI BEAMLINES 
Za radnicí 835 
252 41 Dolní Břežany 
Czech Republic 

  

 
 
 

From: Igor Smola <i.smola@omconsulting.cz>  
Sent: středa 8. července 2020 8:16 
To: Vincourová Iva <Iva.Vincourova@eli-beams.eu> 
Subject: FW: 200629 ELI_timesheet červen 20 
 
Dobrý den, 
prosím o informaci, zda mail dorazil v pořádku. 
 
Děkuji 
 
 
S pozdravem / Mit freundlichen Grüßen 
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Ing. Igor Smola 
Senior Project Manager 
T: +420 223 006 153 | M.: +420 724 815 947  
E - mail: i.smola@omconsulting.cz |www.omconsulting.cz 
 
OM Consulting, s.r.o. 
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Office Praha | Thámova 183/11, 186 00 Praha 8 
Office Brno | Londýnské nám. 886/4, 639 00 Brno 
 

 

Before printing, think about the environment.  

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi. Jestliže nejste oprávněným 
adresátem,  je zakázáno  jakékoliv  zveřejňování,  zprostředkování  nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento 
mail dostali neoprávněně,  prosím,  uvědomte odesilatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Tento  e-mail a informace 
v  něm obsažené včetně příloh k němu připojených nejsou nabídkou na uzavření  smlouvy  či   na  změnu nebo zrušení 
již existujícího závazku, neboť tyto musí být vždy provedeny písemně. 

 
 
 

From: Igor Smola <i.smola@omconsulting.cz>  
Sent: Monday, June 29, 2020 12:30 PM 
To: Vincourová Iva <Iva.Vincourova@eli-beams.eu> 
Subject: Fwd: 200629 ELI_timesheet červen 20 
 
Dobrý den, 
přeposílám s prosbou o zařazení do systému. 
 
Děkuji 
 
I. Smola 
 
Get Outlook for Android 
 

Od: Kuřátko Roman <Roman.Kuratko@eli-beams.eu> 
Odesláno: pondělí 29. června 2020 10:16 
Komu: Igor Smola 
Předmět: RE: 200629 ELI_timesheet červen 20 
 

Dobrý den, 
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souhlasím. 
  
Roman Kuřátko 
Facility Manager 
  
Email: roman.kuratko@eli-beams.eu 
Tel.: +420 724 226 056 
  
ELI Beamlines Facility  
Institute of Physics, Czech Academy of Sciences 
  

 
  

       

Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this message cannot be considered as a proposal to conclude a contract, neither the acceptance of a proposal to conclude a 
contract, nor does it create any pre-contractual liability on the part of IoP CAS (FZÚ AV ČR, v.v.i.). 
Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva návrhem na uzavření smlouvy ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy a nezakládá 
předsmluvní odpovědnost FZÚ AV ČR, v.v.i.. 

  
  
  

Od: Igor Smola <i.smola@omconsulting.cz>  
Odesláno: pondělí 29. června 2020 8:26 
Komu: Kuřátko Roman <Roman.Kuratko@eli-beams.eu> 
Předmět: 200629 ELI_timesheet červen 20 
  
Dobrý den, 
posílám timesheet za červen 20 s prosbou o odsouhlasení: 
  
Drobné úpravy  
Ing. Karel Rod  – 8 x 900 = 7 200,- Kč + cestovné autem, tj.  92 x 7= 644,- Kč + 7 200,- Kč = 7 844 
Ennio Gardelli - 48 x 900 =  43 200,- Kč + cestovné autem, tj. 440 x 7 Kč = 3 080,- Kč + 43 200,- Kč = 46 280,- Kč  
Tomáš Horáček – 6 x 900= 5 400,- Kč  
Tomáš - Černý 0 x 980 = 0,- Kč 
CELKEM = 59 254,- Kč 
  
  
S pozdravem / Mit freundlichen Grüßen 
  

 
  

 
  
Ing. Igor Smola 
Senior Project Manager 
T: +420 223 006 153 | M.: +420 724 815 947  
E - mail: i.smola@omconsulting.cz |www.omconsulting.cz 
  
OM Consulting, s.r.o. 
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 
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Office Praha | Thámova 183/11, 186 00 Praha 8 
Office Brno | Londýnské nám. 886/4, 639 00 Brno 
  

 
Before printing, think about the environment.  
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi. Jestliže nejste oprávněným 
adresátem,  je zakázáno  jakékoliv  zveřejňování,  zprostředkování  nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento 
mail dostali neoprávněně,  prosím,  uvědomte odesilatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Tento  e-mail a informace 
v  něm obsažené včetně příloh k němu připojených nejsou nabídkou na uzavření  smlouvy  či   na  změnu nebo zrušení 
již existujícího závazku, neboť tyto musí být vždy provedeny písemně. 
  
 


