ODBERATEL OBJEDNAVKA &.: 32/2020
Stfedni odborné ucilisté stavebni, Opava,
piispévkova organizace DODAVATEL
Bozeny Némcoveé 22, 746 01 Opava
i 18054455 KK-TECH s.r.0.
Penézni ustav: KB Opava
| Cislo uttu: 23936821/0100 Hajkova 558/1
Datum objednéavky: ~ |o7.08.2020 702 00 B Ostrava
Pozadovana dodaci Ihta: 31.08.2020 I 05728541

DIC CZ 05728541

Dle cenové nabidky ¢.N200225 ze dne 29.7. objednavame u Vas :

Epson EB-535W

81 500,00

CELKEM :

81 500,00

|

Soucasné oznamujeme, Ze tato objednavka podiéha povinnosti uverejnéni v registru smluv podle Zak.¢.340/2015 Sb.

ve znéni pozdéjsich predpisl. Uverejnéni této smlouvy v registru zajisti odbératel.

Vyfizuje: Ing.D.Benna Telefon: 553 821 906

Prikazce operace: Mgr. M. Weisz

2 e
Potvrzuji timto Vasi objednavku v plném rozsahu.
Potvrzuji timto Vasi objednavku s vyhradami:

Spravce rozpoctu : Z.Schiqgafény

( nehodici se Skrtnéte)

( nehodici se skrtnéte)

Stfedni odborné ucilisté stavebni
Opava, piispévkova organizace ’

Némoove 22, 746 01 QOpava

IC: 1 . DIC: CZ18054455

A

\
|
QZa dodavatele:

|
|




Zuzana Schiesser
S N e B e e T P e R T e e R B ey B e T T T e

Od: Benna, Daniel <daniel.benna@soustop.cz>
Odeslano: pondéli 10. srpna 2020 11:11

Komu: Zuzana Schiesser

Predmét: Fwd: Objednavka inkoust(

---------- Forwarded message ---------

Od: Lukas Krywult, MSe¢ <lkrywult@kktech.cz>
Date: pa 7. 8.2020 v 16:11

Subject: Re: Objednavka inkoustti

To: Benna, Daniel <daniel.benna@soustop.cz>

Dobry den,

dékuji za objednavku, kterou timto potvrzuji. Termin dodéni je v pondé&li 10.8.
Fakturu za$lu v separatnim mailu.

Mgjte se!

S pranim vseho nejlepsiho

Lukas Krywult, MSc
Business Development Manager

GSM: +420731775778
e-mail: lkrywult@kktech.cz
web: www.kktech.cz

QKK

KK-TECH s.r.o.
Hajkova 558/1
702 00 Moravska Ostrava a Piivoz

Jsme poskytovatelé nahradniho pInéni podle zakona 435/2004 Sh. Zakona o zaméstnanosti.

Patrime mezi exkluzivni poskytovatele spravovanych tiskovych sluzeb,
kteri jsou autorizovdni spolecnosti Epson pro prodej
multifunkcnich zarizeni WorkForce Pro RIPS

------ Pivodni zpréva ------

Od: "Benna, Daniel" <daniel.benna@soustop.cz>
Komu: "Luka$ Krywult, MSc." <lkrywult@kktech.cz>
Odeslano: 07.08.2020 10:57:40

Pfedmét: Objednavka inkoustd




