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Od: Petr Kolator

Komu: Rabasovéa Tereza

Kopie: Gaman Vojtech; Pivonka Petr; Info@ofacom.cz
Predmet: Re: Objednavky

Datum: 2. Gnora 2017 10:30:16

Dobry den pani Rabasova.

Dekuji za VaSe obe objednavky a timto je potvrzuji. Material objedndme a jakmile bude
skladem dodame ho k Vam do BrezZan. Dopravu Vam Uctovat nebudeme. Pokud by bylo
potreba SFP moduly dodat alespon céstecne driv, mdme skladem cca 30ks, které bychom
mohli dodat okamzZite.

Hezky den
Petr Kolator

Dne 01.02.2017 v 16:08 Rabasova Tereza napsal(a):

Dobry den, pane Kolatore,

na zaklade Vasich nabidek Vam v priloze zasildam objednavky. Prosim o jejich
potvrzeni.

Z duvodu uznatelnosti ndkladu musi byt na fakture uvedeno cislo objedndvky,
cislo projektu €Z.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a ndzev projektu ELI -
EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - faze 2, v opacném pripade bude faktura
vrdcena. Kupujici preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu
efaktury@fzu.cz. Vystavené danové doklady nesmi byt v rozporu s mezinarodnimi
dohodami o zamezeni dvojiho zdaneni, budou-li se na konkrétni pripad vztahovat.

Prosim také o poslani najednou a sjednoceni ceny za dopravu.

Predem dekuiji.

S pozdravem,

Ing. Tereza Rabasova
Procurement specialist

ai M

ELI Beamlines Czech Republic

Tel.: +420 266 051396

Mobil: +420 702 195 269

E-mail: tereza.rabasova@eli-beams.eu

www.eli-beams.eu

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8

Kontaktni adresa:
Fyzikalni Ustav AV CR, v.v.i./ ELI Beamlines



mailto:Tereza.Rabasova@eli-beams.eu

mailto:Vojtech.Gaman@eli-beams.eu

mailto:Petr.Pivonka@eli-beams.eu

mailto:info@ofacom.cz

mailto:efaktury@fzu.cz
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Za Radnici 835
252 41 Dolni Brezany

From: Petr Kolator [mailto:pkolator@ofacom.cz]
Sent: Wednesday, January 18, 2017 1:58 PM

To: Rabasovéa Tereza

Cc: Info@ofacom.cz
Subject: Re: FW: SFP+ moduly

Dobry den pani Rabasova.
Dekuji za Vasi poptdvku. V priloze naleznete nasi nabidku na poptdvané SFP+.

Doufam, Ze to je takto v poradku, pripadne dejte vedet, kdyby bylo potreba cokoli
doplnit.

Hezky den
Petr Kolator

Dne 18.01.2017 v 10:56 Rabasova Tereza napsal(a):

Dobry den, pane Kolatore,

Prosim Vas o vypracovani nabidky na SFP moduly v pdf formatu kvuli
nasi evidenci dokladu.

Dekuji.

S pozdravem,

Ing. Tereza Rabasova
Procurement specialist

ELI Beamlines Czech Republic

Tel.: +420 266 051396

Mobil: +420 702 195 269

E-mail: tereza.rabasova@eli-beams.eu

www.eli-beams.eu

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8

Kontaktni adresa:

Fyzikalni Ustav AV CR, v.v.i./ ELI Beamlines
Za Radnici 835

252 41 Dolni BreZzany



mailto:pkolator@ofacom.cz
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From: Petr Kolator [mailto:pkolator@ofacom.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2017 4:35 PM

To: Gaman Vojtech

Cc: Info@ofacom.cz
Subject: Re: SFP+ moduly

Dobry den pane Gamane.

Omlouvam se za zpozdeni, ale museli jsme komunikovat s vyrobnim
zadvodem. Podarilo se ndm spojit Vasi poptavku s dalsi a tak se
dostaneme na lepsi cenu. Mohu Vam tedy potvrdit, Ze pro 200ks bude
cena 1749,-Kc/ks. Jediné omezeni je termin objednavky, ktery by
musel byt do konce Unora.

Doufam, Ze to budou pro Vas dobré zpravy a budu cekat na info od
Vis.

Hezky den
Petr Kolator

Dne 09.01.2017 v 15:42 Petr Kolator napsal(a):

Dobry den pane Gamane.

Pro 200ks se dostanu na 1900,-Kc/ks. Dalsi sleva by pak
byla moZna az pro 500ks. Bude Vam to takto vyhovovat?
Budu velice rad za Vasi zpetnou vazbu.

Hezky den
Petr Kolator

Dne 09.01.2017 v 8:33 Gaman Vojtech napsal(a):

Dobry den,
Jaka by byla jednotkova cena pri odberu
200kusu?

S pozdravem,

Vojtech Gaman
Electrical Engineer

+420 266 051 428

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i./ ELI
Beamlines

Za Radnici 835

252 41 Dolni Brezany

Czech Republic
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mailto:Info@ofacom.cz



www.eli-beams.eu

From: Petr Kolator

[mailto:pkolator@ofacom.cz]
Sent: Wednesday, January 04, 2017 11:13

AM
To: Gaman Vojtech

Cc: Info@ofacom.cz
Subject: Re: SFP+ moduly

Dobry den pane Gamane.

Dekuji za potvrzeni. Pro tyto SFP+ méate
nastavenou cenu 2120,-Kc/ks. Pro 100ks
Vam ale mohu nabidnout cenu 1971,-Kc/ks.
Skladem mame v tuto chvili 50ks a dalsi by
byly do 3 a7 4 tydnu.

Doufam, Zze Vam nabidka bude vyhovovat,
pripadne budu rad za Vase dalsi informace.

Hezky den
Petr Kolator

Dne 04.01.2017 v 10:15 Gaman Vojtech
napsal(a):

Dobry den,
10GBASE-LR

S pozdravem,

Vojtech Gaman
Electrical Engineer

+420 266 051 428

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i./
ELI Beamlines

Za Radnici 835

252 41 Dolni Brezany

Czech Republic

www.eli-beams.eu
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From: Petr Kolator

[mailto:pkolator@ofacom.cz]
Sent: Monday, January 02,

2017 4:46 PM
To: Gaman Vojtech

Cc: Info@ofacom.cz
Subject: Re: SFP+ moduly

Dobry den pane Gamane.
Mohu Vas poprosit o
upresneni, jaké SFP
potrebujete. SM nebo MM,
1310nm nebo 1550nm a na
jakou vzdalenost.

Obratem bych Vam poslal
nabidku.

Velice dekuji a preji prijemny
den.

Petr Kolator

Dne 02.01.2017 v 9:41 Gaman
Vojtech napsal(a):

Dobry den,

Mohl bych Vas
poprosit o
cenovou nabidku
na 100 kusu SFP+
modulu.

S pozdravem,

Vojtech Gaman
Electrical
Engineer

i .

+420 266 051
428

Fyzikalni Gstav
AV CR, v.v. i/
ELI Beamlines
Za Radnici 835
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mailto:Info@ofacom.cz



252 41 Dolni
BreZany
Czech Republic

www.eli-
beams.eu

Petr Kolator

OFAs.r.o.

P3 Logistic Park —hala A5
Sezemicka ul. 2872/10
193 00 Praha 9 — Horni
Pocernice

Tel.: +420 281 021 485
Fax : +420 281 021 489
Mobil: +420 602 218 333
Mail :
petr.kolator@ofacom.cz

WEB : www.ofacom.cz
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Mail : petr.kolator@ofacom.cz
WEB : www.ofacom.cz
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