
From: @aceuro.cz>  
Sent: Monday, July 13, 2020 9:31 AM 
To: @med.muni.cz> 
Cc: @aceuro.cz 
Subject: RE: objednávka LF MU 
 

Dobrý den, 

Přijímáme objednávku č. 1198/084/20 

S pozdravem 
 

technik servisu 
@aceuro.cz 

 
 

 
 
AC EURO a.s. 
Houbalova 2553/4, 628 00 Brno 
IČ: 28264347 
DIČ: CZ28264347 

 
www.aceuro.cz 

 
 

 
Dodací adresa:  
AC EURO a.s. 
Hády - Stavební dvůr (sjezd z ul. Jedovnická) 
628 00 Brno 

  
 

 

From: @med.muni.cz>  
Sent: Monday, July 13, 2020 9:13 AM 
To: @aceuro.cz 
Cc: @aceuro.cz 
Subject: objednávka LF MU 
 

Dobrý den, v příloze posílám náhled objednávky a poprosím vás o potvrzení obratem a ve formátu -" 
Přijímáme objednávku č. 1198/084/20+ jméno a pozice potvrzující kompetentní osoby. Já vám dám 
následně hned vědět, jak bude objednávka zveřejněná a platná (dle zák.340/2015 Sb.-o registru 
smluv) a bude ji možno realizovat. Děkuji vám moc za spolupráci, přeji pěkný den. , 

. 
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