From: Licence | Software.cz [mailto:licence @software.cz]

Sent: Tuesday, June 16, 2020 9:20 AM

To: ' <@avast.com>;, . <@sshsopava.cz>

Cc: . <@sshsopava.cz>

Subject: RE: Prodlouzeni licenci AVG Antivirus Business Edition nebo zména na Avast Business
Antivirus - managed

Dobry den, pane,
souhlasim s nize uvedenym a potvrzuji objednavku.

Dékuji Vam
S pozdravem

Licencni specialista
+420

soffware

vl nal Jaeingon imid

Instalacka.cz — stahuj zadarmo nebo za kacku
Software.cz — e-shop zaméreny na prodej elicenci
upit.cz — IT Outsourcing 7/24

IT-FORUM.cz — Nové technické diskusni forum
eHelpDesk.cz — Tiketovaci systém

NAKUP LICENCI

e e .~ ONLINE A RYCH

From: <@avast.com>
Sent: Tuesday, June 16, 2020 6:50 AM

To: . <@sshsopava.cz>; Licence | Software.cz <licence@software.cz>

Cc:. <@sshsopava.cz>

Subject: Re: ProdlouZeni licenci AVG Antivirus Business Edition nebo zména na Avast Business
Antivirus - managed

Dobry den, pane,
dékuji Vam za zaslani objednavky!

ProtoZe Vasi objednavku bude fakturovat spole¢nost upit s.r.o., prosim tym upit @Licence |
Software.cz o potvrzeni této objednavky e-mailem.

Dékuji!

S pozdravem,
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nqqut Partner Account Manager

+420 2 | @avast.com | www.avast.com

On Mon, Jun 15, 2020 at 5:32 PM <@sshsopava.cz> wrote:

DIC: Cz07522908

ICO: 07522908

Jméno: upit s.r.o.

Sidlo: V Hlrkach 2141/9

Praha 13, 158 00

Dobry den,

zasilam Vam objednavku, v souladu s rozhodnutim vedeni $koly, objednavam u Véas nakup
licenci AVG Antivirus Business Edition (3 roky, pro 200 pocitaci) za 64,108.78 K¢ bez
DPH / 77,571.63 K¢ véetné DPH 21 %. Cena je brana jako maximalni, vzhledem ke
znamych skute¢nostem a zahrnuje veskeré ndklady. Dodavatel vystavi fakturu po dodani
licen¢nich klict.

termin dodani: do 22.6. 2020
kontaktni osoba: . (@sshsopava.cz,

Prosime o pisemnou akceptaci nasi objednavky (napf. e-mailem). Dékujeme

Fakturac¢ni udaje:

Stredni Skola hotelnictvi a sluzeb a Vyss§i odborna skola, Opava, ptispévkova
organizace TyrSova 867/34, 746 95 Opava

IC: 72547651, DIC: CZ72547651

Upozornéni:

Na objednavku se vztahuje povinnost uvetejnéni v registru smluv ve smyslu zakona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch uc¢innosti né€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

S pozdravem

Zastupce Feditele pro VOS
Tel.:
553 654 748
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