
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

obchod <obchod@abreflex.cz> 
středa 13. května 2020 12:49

RE: Objednávka KN95 / FFP2 respirátor

Děkuji Vám velice za rychlou reakci, zboží Vám dnes odesíláme.

Se srdečným pozdravem,

AB reflex.
AB reflex s.r.o

U Tří dvorů 530/13. 568 02 Svitavy 

1Č: 03790797. DIČ: CZ 03790797 

Tel.: +420 604 494 666 

E-mail: infofeahreflex.cz

www.abreflex.cz

From:
Sent: Wednesday, May 13, 2020 12:47 PM 
To: obchod
Subject: RE: Objednávka KN95 / FFP2 respirátor
Importance: High

Dobrý den,
Akceptujeme tedy cenu 53,-Kč/ks bez DPFI. Při odběru 1000ks 
Prosím o dodání.

Děkuji

S přáním hezkého dne

Obchodní referent 
Ekonomické oddělení 
Tel.: 222 582 094 
E:l

Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2 | 141 00 Praha 4 
Příspěvková organizace hlavního města Prahy

www.csspraha.cz
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From: obchod [mailto:obchod@abreflex.cz] 
Sent: Wednesday, May 13, 2020 12:44 PM

Subject: RE: Objednávka KN95 / FFP2 respirátor

Dobrý den pane Dudys,
Děkujeme Vám za objednávku, cena 51Kč/ks byla stanovena při poptávaném množství 2000 ks. 
1000 ks Vám můžeme nabídnout za 53,-Kč/ks bez DPH.
Poštovné a balné zdarma.

Se srdečným pozdravem,

AB reflex.
AB reflex s.r.o,

U Tří dvorů 530/13. 568 02 Svitavy 

1Č: 03790797. DIČ: CZ 03790797 

Tel.: +420 604 494 666 

E-mail: info@;abretlex.cz

www.abreflex.cz

From:
Sent: Wednesday, May 13, 2020 9:17 AM 
To: obchod@abreflex.cz
Subject: Objednávka KN95 / FFP2 respirátor
Importance: High

Dobrý den,
Tímto u Vás objednávám 1000ks Respirátor FFP2
Nejlepší možná cena je 51,- Kč/ks bez DPH plus poštovné a balné zdarma. Dle Vaší nabídky viz. Předchozí 
komunikace.
Fakturační a dodací údaje: Centrum sociálních služeb Praha

Žilinská 2769/2,141 00 Praha 4 
IČ: 70878277

Prosím o dodání na fakturu se splatností.

Děkuji

S přáním hezkého dne

Obchodní referent 
Ekonomické oddělení 
Tel.: 222 582 094 
E:l

Centrum sociálních služeb Praha
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