
-----Original Message----- 
From: obchod@schonweitz.cz <obchod@schonweitz.cz>  
Sent: Monday, March 30, 2020 11:53 AM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: potvrzení objednávky  
 
Dobrý den 
děkujeme za objednávku , tímto potvrzuji termíny dodávek . 
 
S pozdravem Schonweitz Martin - jednatel společnosti 
 
> Dobrý den, 
> 
> na základě Vaší cenové nabídky číslo 1/25/3/2020 objednáváme dodávku a  
> montáž kancelářské nábytku do kabinetu číslo 307 ve specifikaci dle  
> přílohy. 
> 
> Cena dodávky včetně montáže: 152 790 Kč bez DPH 
> 
> Termín zahájení realizace: 20. 4. 2020 Termín dokončení realizace: 15.  
> 5. 2020 
> 
> Místo dodání a fakturační adresa: 
> 
> Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
> 755 15 Vsetín 
> IČO: 00843407 
> DIČ: CZ00843407 
> 
> 
> Prosím o potvrzení objednávky formou odpovědi na tento e-mail. 
> 
> 
> S pozdravem 
> 
> Ing. Jiří Holeček 
> zástupce ředitele školy pro oblast provozně ekonomickou 
> 
> Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
> Pod Strání 1776 
> 755 15 Vsetín 
> 
> Telefon: 571 428 910, 571 428 914 
> 
> -----Original Message----- 
> From: obchod@schonweitz.cz <obchod@schonweitz.cz> 
> Sent: Friday, March 27, 2020 11:02 AM 
> To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
> Subject: kabinet CNC 
> 
> -- 
> SCHONWEITZ spol. s r.o. 
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> Výroba a prodej školního a kancelářského nábytku U Abácie 1571 
> 757 01 Valašské Meziříčí 
> Ičo : 26871416 
> Dič : CZ26871416 
> tel.734 315 952 
> obchod@schonweitz.cz 
> 
> Dobrý den 
> v příloze cenová nabídky . 
> 
> S pozdravem Schönweitz Martin – jednatel společnosti. 
> 
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