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Bohumín: 2020 - 03 - 16

os:eoNÁvKA Č. 8612020, Ing. PeŠatová M.

Uvádějte v korespondenci, fakturách apod.

Objednáváme licence pro ESET Secure Office - prodloužení na 2 roky.

Cena bez DPH: 65.400,- Kč

Ing. Liběna Orságová
ředitelka

Gigatech.CZl s.r.o.
Stefánikova BlB
735 81 Bohumín
tčo: zosztsog

,'.ffiffiilt)

ICo: 66932581, DIC: CZ669325B1, Komerční banka Karviná, a.s. Č. ÚČtu 0
Telefon spojovatelka - šk, Husova, šk. Čáslavská, odborný výcvik 5

Ředitelství 9, e-mail: s h.cz, web: www.sosboh.cz



pešatová Martina

gGATE{H"{ř
'|i*ib.r!6, 

l" llňéřr*!*

ffiapARTNER

Od: Horáková Renáta
Odesláno: í6. března 202012:44
Komu: Pešatová Martina
Předmět: FW: Objednávka ESET

From: @gigatech.cz < @gigatech.cz>
Sent: Monday, March 16,2O2O 11:54 AM
To: Horáková Renáta < sosboh.cz>

Subject: RE: Objednávka ESET

Dobrý den,
Objednávku akceptujeme.

Děkuji
Krásný den

kateřina krestová

Fakturace, rek!amace

Gigatech.CZ, s.r.o,

Štefánikova 818
Bohumín, 735 8L, Cž

tel,: +

email t 

cz
www.gigatech.cz

From: Horáková Renáta < sosboh,cz>

Sent: Monday, March L6,202011:29 AM
To: gieatech,cz
Subject: Objednávka ESET

Dobný den,

na základě vaší nabídky objednáváme,,Prodloužení licence ESET Secure Office na 2 roky" viz, příloha.

Prosíme o akceptaci objednávky.
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