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Kačerová Markéta (UPC-KRP)

Od: Kotnauerová Dagmar (UPC-KRP)

Odesláno: pátek 28. února 2020 11:23

Komu: Sázelová Jitka (UPC-KRP)

Kopie: Kačerová Markéta (UPC-KRP)

Předmět: FW: 2247 Objednávka kreditu do frankovacího stroje

 
 
 
Dagmar Kotnauerová 
Oddělení vnitřní správy, sekretariát 
Technický pracovník 
T: 950 109 462 
E: dagmar.kotnauerova@uradprace.cz   
 
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích Klavíkova 1570/7 
370 04  České Budějovice 
 
Datová schránka: ubhzpbh 
www.uradprace.cz 
 
-----Original Message----- 
From: XERTEC <kredit@xertec.cz> 
Sent: Friday, February 28, 2020 10:53 AM 
To: kredit@xertec.cz; archiv@xertec.cz; Kotnauerová Dagmar (UPC-KRP) 
<dagmar.kotnauerova@uradprace.cz> 
Subject: 2247 Objednávka kreditu do frankovacího stroje 
 
Váš požadavek k nakreditování frankovacího stroje byl úspěšně odeslán. Jakmile obdržíme od České 
pošty s.p. potvrzení, že Vaše platba kreditu byla připsána na její účet, zašleme Vám nastavovací kód. 
 
Objednávka kreditu do frankovacího stroje: 
===================================================================== 
    výrobní číslo stroje: 907827 
    ----------------------------------------------------------------- 
    licenční číslo stroje: 10907827 
    ----------------------------------------------------------------- 
    číslo zákazníka: 2247 (nové číslo FO2: 00686) 
    ----------------------------------------------------------------- 
    celkem: 21873962,70 
    ----------------------------------------------------------------- 
    kredit: 76037,30 
    ----------------------------------------------------------------- 
    zpětný kód: 26786805 
    ----------------------------------------------------------------- 
    e-mail: dagmar.kotnauerova@uradprace.cz 
    ----------------------------------------------------------------- 
    výše kreditu pro dobití: 250000 
    ----------------------------------------------------------------- 
 
ÚDAJE O PLATBĚ: 
 
číslo účtu: 124693240/0300 
variabilní symbol: nepovinný údaj (uveden v Dohodě o používání stroje, kterou jste uzavřeli s Českou 
poštou) specifický symbol: 10907827 
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částka: 250000 Kč 
 
Vás nastavovací kód Vám bude zaslán na tyto adresy: 
 
e-mail1: leona.jindrova@uradprace.cz 
e-mail2:  
 
Pro změnu adres pro zasílání nastavovacích kódů nás kontaktujte telefonicky. 
 
Děkujeme za využití našich služeb. 
 
XERTEC a.s. - kreditovací centrum 
Údolní 212/1 
147 00 Praha 4 
 
tel.: 225 004 315 
e-mail: kredit@xertec.cz 
http://www.xertec.cz/kredit/ 
kód transakce: DOMO-BM8DLH 
 


