
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Zuzana Ševčíková<zuzsev@cktch.cz>
11. srpna 2016 12:40
registrsmluv@cktch.cz
FW: Objednávka č. 0/005349/2016
5349.xls

From: ZuzanaŠevčíková[mailto:zuzsev@cktch.cz]
Sent: Thursday, August 11, 2016 9:32 AM
To: 'objednavky@dynex.cz'
Subject: Objednávkač. 0/005349/2016

Dobrý den,

v příloze zasílámeobjednávku na zboží, které dodejte v co možná nejkratším termínu na oddělení CKTCH. Z důvodu
evidence naším informačním systémem, prosím, potvrďte přijetí této objednávky.

Zboží je určeno pro genetickou laboratoř, Výstavní 17/19, 60300 Brno

S pozdravem

Ing. PavelBaláš

Nám. ředitele pro ekonomiku a HTS

tel: +420 543 182481

E·mail: pavel.balas@cktch.cz

Fakturační adresa a údaje (jsme plátci DPH): *
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská664/ 53
65691 Brno
IČ 00209775
DIČ CZ00209775

Vyřizuje: Marie Šplíchalová; Tel: +420 543 182 503; E-mail: marie.splichalova@cktch.cz
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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Zuzana Ševčíková <zuzsev@cktch.cz>
11. srpna 2016 12:40
registrsmluv@cktch.cz
FW: Potvrzení objednávky č. 0/005349/2016
Zakazka-ZAK-16-08-1438.Pdf

From: Objednavky/DYNEX [mailto:objednavky@dynex.cz]
Sent: Thursday, August 11, 2016 10:56 AM
To: marie.splichalova@cktch.cz; zuzsev@cktch.cz; pavel.balas@cktch.cz
Subject: Potvrzení objednávky č. 0/005349/2016

Dobrý den,

děkujeme za objednávku. Potvrzení naleznete v příloze.

S pozdravem,

Vojtěch Dušák
DYNEX
Lidická 977
273 43 Buštěhrad
Tel: 220303617
Fax: 224 320133
E-mail: vdusak@dynex.cz
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--I. Cen~rum kardiova_s~ulárnía transplantační chirurgie Brno
" DETASOVANE PRACOVISTE ul. Výstavm17j19, Brno

l-_....J

Objednávka

I Název dokl~du: -- Schválená objednávka-
Partner: DYNEXTECHNOLOGIES,s.r.o.

Číslo zákazníka:

I Pracoviště vytvoření:

Účetní pracoviště:
I

Centrální příjem zboží

Centrální příjem zboží

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo-;;-bjednávky~ 0/005349/2016 --,

Datum a čas: 11.08.201609:31

Dodat na: Genetická laboratoř (2672)

543182546Telefon:

I Kód dodavatele ISlevový kód Název Balení Síla Léková Množství
forma

L4506265 __ _l artus HBV RG PCRKit (96) CE 96 ks 1,00
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Potvrzení objednávky 0/005349/2016
Císlo dokladu:
Referent:

ZAK-16-08-1438
vdusak

Datum:
Předpokládané datum plnění:

11.8.2016
16.8.2016

Dodavatel:
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.

Odběratel:

Sídlo:
Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Centrum kardiovaskulární a
transplantační chirurgie
Pekařská 53
65691 Brno
IČ: 00209775
tel: 543 182503
e-mail: marie.splichalova@cktch.cz;zuzsev@cktch.cz;
pavel.balas@cktch.cz

Korespondenční adresa:
Lidická 977
273 43 Buštěhrad

IČ:48108731, DIČ: CZ48108731 Zboží doručit:
Centr.kardio a trans. chirurgie
Marie Šplíchalová
Výstavní 17/19
60300 Brno

Zaps. do OR ved. MS v Praze, oddíl C, vložka 15914.

tel: +420220303600, fax: +420224320133
e-mail: office@dynex.cz
Internet: www.dynex.cz

Platební údaje:

Měna:

Bankovním převodem
0,00 Kč
0,05
14
CZK

Obchodní údaje:
Způsob úhrady:
Požadovaná záloha:
Úrok:
Splatnost ant:

Doprava: PPL Firemní balík
Objednávka: 0/005349/2016

Popis Číslo Množství Cenaza jedno Cena bez DPH DPH Cena celkem
artus HBV RG PCR Kit (96) CE 4506265 1 Ks 87 160,00 87160,00 21% 18303,60 105463,60

Celkem: 1 mj 87160,00 18303,60 105463,60

Vystavil: Strana 1 z 1
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