
MĚSTO HODONÍN
S004P01G8DGH!®n j Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

n
Aerofilms s.r.o.

Jirečkova 1 008/8

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

ID DS: 170 00 Praha 7
J

Číslo objednávky: OD/2020/0196/190

13.2.2020Datum:

Počet listů/příloh: 0

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dodání 10 ks filmů dle našich požadavků v ceně 1.000,- Kč/ks + DPH. Filmy

budou dodávány v průběhu roku. Zodpovídá Michal Veselý.

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem

zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl

vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte

na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky.

Pro příjemce: Městská knihovna Hodonín

Národní třída 36

695 14 Hodonín

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Děkujeme.

. Mgr. Hana Šimonová
Ředitelka Městské knihovny
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Ivana Šimková

FW: potvrzení objednávky od AEROFILMSPředmět:

From:

Sent: Tuesday, Fe 18, 1:27 PM

To: Michal Veselý

Subject: Re: Městská knihovna Hodonín objednávka

Dobrý den,

objednávku potvrzuji, jednotlivé objednávky filmů zašlete ideálně v tomto emailu.

s pozdravem

18. 2. 2020 v 12:57, Michal Veselý

Dobrý den,

omlouvám se, ale myslel jsem, že jsem Vám ji poslal už v pátek. Teď jsem ji dal znovu do přílohy.

s pozdravem

Veselý Michal

Městská knihovna Hodonín

Národní třída 36

695 14 Hodonín

tel

www.knihovnahod.cz

www.facebook.com/knihovnahodonin

From:

Sent: Tuesday, February 18, 2020 11:54 AM

To: Michal Veselý

Subject: Re: Městská knihovna Hodonín objednávka

Dobrý den,

objednávku v mailu nevidím

KCH

18.2. 2020 vil :42, Michal Veselý

Dobrý den,

i


