From: Ing. Lubomir Silhavy <tajemnik@mesto-nyrany.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 7:42 AM
Subject: Re: nabidka PN00526505 - 1x server pro Nyrany

OBJEDNAVKA

Odbératel (fakturacni adresa):

Mésto Nyrany, Benesova tfida 295, 33023 Nyrany
IC: 00258199

misto dodani: tamtéz

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeni, Ceska republika
se sidlem Hornopolni 3322/34, Ostrava, Moravska Ostrava
IC: 04308697, DIC: CZ04308697,

Pfedmét objednavky:
1x TOWER server MP350 GEN10
Hardware dle navrhované - dohodnuté specifikace

Cena:

Celkem 271 511,00 K¢

Castka DPH 57 017,31K¢
Zaokrouhleni 0,00

Celkem véetné DPH 328 528,31K¢

Zadame Vas o zaslani elektronického potvrzeni této objednavky, formou piimé odpovédi (napt.: Potvrzujeme
objednavku viz niZe, podpis)
Objednavka bude zvefejnéna dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv.

S pozdravem

Ing. Lubomir Silhavy
tajemnik M&U Nyfany
Mésto Nyrany

Benesova tfida 295

330 23 Nyrany

+420 377 832 303
http://www.nyrany.cz/
IDDS: 8hrbtcq

From: Kubicek Jan <Jan.Kubicek@autocont.cz>

Sent: Tuesday, February 18, 2020 1:05 PM

To: Ing. Lubomir Silhavy <tajemnik@mesto-nyrany.cz>

Subject: potvrzeni objednavky PO1132966 --- RE: nabidka PNO0526505 - 1x server pro Nyfany

Dobry den pane tajemniku,

dékujeme za vasi objednavku a jeji potvrzeni Vam posildm v pfiloze.
Dékujeme za vasi spolupraci

S pozdravem

Jan Kubicek

Jan Kubiéek
obchodni manazer / Sales Manager

AUTOCONT a.s.

Teslova 3, 301 00 Plzen

mobil.: +420 602 112 200

e-mail: jan.kubicek@autocont.cz

Obchodni asistentka: Jana Fialova, jana.fialova@autocont.cz, mobil: +420 601347839, tel.: +420 910973052
servisni dispecink: +420 910 971 514, www.autocont.cz
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