From: Jifi Fiser <fiser@teatechnik.cz>

Sent: Thursday, January 23, 2020 2:47:19 PM

To: David.Snopek@eli-beams.eu <David.Snopek@eli-beams.eu>
Subject: RE: poptdvka vedeni Alurol

Dobry den pane Snopku,

dékujeme Vam za poptdvku a nabizime:

4 ks kolejnice D10 — 1800 ...3.924,00 K& / ks

2 ks kolejnice D10 — 0900 ...1.962,00 K& / ks

12 ks nosna deska M208 A ... 775,00 K¢/ ks (provedeni ,,A” je hlinikové, mozno také ocelové ,S“ za stejnou
cenu)

24 ks vodici rolna C208, centricka ... 590,00 K¢ / ks

24 ks vodici rolna E208, excentrickd ... 590,00 K¢ / ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodaci termin: pfisti tyden ve stfedu nam jede svoz z vyroby, pfi objednavce obratem by to tam snad jesté mohli dat, jinak
pocitejte cca. 3-4 tydny

Meziprodej vyhrazen.

Platba prfed dodanim zbozi (zalohova faktura).

S pozdravem

obchodné-technicky referent

T.E.A. TECHNIK s.r.o.

Vintrovna 448/1f, 664 41 PopUvky u Brna
e-mail: fiser@teatechnik.cz

web: www.teatechnik.cz | www.teatechnik.sk
tel.: +420 547 216 843 | fax: +420 547 216 842
Facebook | Instagram | Youtube

From: Snopek David <David.Snopek@eli-beams.eu>
Sent: Wednesday, January 22, 2020 11:42 AM

To: info@teatechnik.cz

Subject: poptavka vedeni Alurol

Dobry den,

Rad bych u Vas poptal kolejnice a voziky: ALUROL - AD208 - sestava 12x vozik + 4 ks kolejnic o délce 1800 mm + 2 ks
kolejnic o délce 900 mm. Sidlime v Dolnich Bfezanech, potfeboval bych co nejdfive nabidku a termin dodani, abych to mohl
objednat. Dékuji a pfeji hezky den.

David Snopek
Tel. 724937597



