
Pavel Dvořák 

From: HABR Trutnov   
Sent: Monday,  

To: 'Pavel Dvořák' 

Subject: HABR TRUTNOV - CENOVÁ KALKUALCE NA OPRAVU BLESKOSVODU 
Importance: High 

 
 
Dobrý den, 
 
 
Přijímám objednávku, ohledně termínu Vás budu kontaktovat. 
 
 

 
S pozdravem 
  
Stanislav Sedláček 
  
Sdružení HABR Trutnov 
Stanislav Sedláček 

Šeříková 616, 541 02 Trutnov 4, CZECH REPUBLIC 

tel.: ,  fax:  

IČ:11108576,  

e-mail:  
 

 

 

From: Pavel Dvořák   
 

To:  
Cc:  

Subject: RE: HABR TRUTNOV - CENOVÁ KALKUALCE NA OPRAVU BLESKOSVODU 

 

 
Dobrý den, děkujeme za předloženou nabídku a zároveň objednáváme opravu bleskosvodu v rozsahu této nabídky 
v celkové hodnotě 147 409 Kč. 
 

 
 
S pozdravem, 

 

 

 

Pavel Dvořák 

vedoucí provozního střediska 

 

 

   Střední škola umělecká a řemeslná 

         Nový Zlíchov 1, Praha 5 (150 00) 
         IČ 14891263 

         www.ssuar.cz 

 

         tel.:  

         e-mail:  

 

http://www.ssuar.cz/


 

 

From: HABR Trutnov   

 

To: 'Evžen Mrázek' 
Subject: HABR TRUTNOV - CENOVÁ KALKUALCE NA OPRAVU BLESKOSVODU 

Importance: High 

 
 
Dobrý den, 
 
 
 
V příloze posíláme cenovou kalkulaci na opravu bleskosvodu na objektu SŠUAŘ Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 – 
Hlubočepy. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 

 
  
Stanislav Sedláček 
  
 
Sdružení HABR Trutnov 
Stanislav Sedláček 

Šeříková 616, 541 02 Trutnov 4, CZECH REPUBLIC 

tel.: ,  fax:  

IČ:11108576,  

e-mail:  
 

 

 

 


