
 
From: Peska P. Maria Alm [mailto:horsky.vudce@seznam.cz]  
Sent: Tuesday, December 17, 2019 1:27 PM 
To: Pension TYROL <info@pensiontyrol.com>; Holcová Ivana <holcova@GJS.cz>; Raška Jan 
<RASKA@GJS.cz> 
Subject: Re: FW: Objednávka ubytování a stravy - lyžařský zájezd GJŠ Přerov 

 

 Dobrý den, 

potvrzuji možnost objednávky dle Vašich požadavků. 

cena: 

38 osob á 37,- euro = 5.624,- 

 3 osoby 0,- euro     =         0,-  

Celkem s DPH             5.624,-  z toho DPH 511,28 cena bez DPH 5.112,72 

Převod Kurzu: 5.624,- eur xkurz čnb 16.12.2019 25,485 =  143.327,65 czk DPH 13.029,97 

czk bez DPH 130.297,68 czk 

Bohužel z důvodu změny způsobu odvodů a navýšení ceny oproti loňsku musí každý starší 

16ti let zaplatit 2,- na den lázeňskou taxu. Možno vybrat na místě, nelze fakturovat, taxa není 

v sazbě DPH. 

Pošlete smlouvu jako každý rok a následně bude vystavena zálohová faktura jako každý rok. 

 

S pozdravem Peška 

 
 
 
From: Holcová Ivana  
Sent: Tuesday, December 10, 2019 1:24 PM 
To: 'peska.pavel@seznam.cz' <peska.pavel@seznam.cz> 
Cc: Gadasová Yveta <gadasova@GJS.cz> 
Subject: Objednávka ubytování a stravy - lyžařský zájezd GJŠ Přerov 
 
Dobrý den, 
 
objednáváme u Vás ubytování s polopenzí pro 41 osob v termínu od 15. do 19. března 2020. 
Platba za 38 osob (37 studentů + 1 učitele) + 3 osoby zdarma (2 učitelé + řidič). 
 

Prosíme o potvrzení objednávky a zároveň o uvedení  celkové ceny objednávky  bez 
DPH    +     včetně DPH        (z důvodu zadávání do Registru smluv). 
Fakturační údaje: 
Gymnázium Jakuba Škody 
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Komenského 29 
750 11 Přerov 
IČ: 00842966 
Č. účtu:  9330831/0100 
 
Dodavatel : 
Název: Pension Tyrol 
Sídlo: Hochkoenigstrasse 7, Maria Alm 5761, Austria 
IČ:  105/9113 
DIČ: ATU 613551116 
kontaktní osoba: Pavel Peška 
 
Děkujeme za vyřízení objednávky, s pozdravem 
 
Ing. Ivana Holcová 
ekonomka Gymnázia J. Škody, Přerov 
tel.: 581 706 715 
e-mail: holcova@gjs.cz 
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