---------- Forwarded message ---------

Od: ObjednavkyDia, Prague <prague.objednavkydia@roche.com>
Date: st 18. 12. 2019 v 13:32
Subject: Re: objednavka 52/2019
To: I

Cc

mnof.cz>
mail.com>

Dobry den,
akceptujeme Vasi objednavku, celkova cena ¢ini 58.235,54 K¢ bez DPH.

S pozdravem

|
Order Handling Specialist

ROCHE s.r.o.

Division Diagnostics
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5

Czech Republic

Mailto: prague.objednavkydia@roche.com
www:  www.roche-diagnostics.cz

DuleZité upozornéni:

V ramci vasich dodanych zasilek miiZete nahodné obdrZet i kontrolni teplotni ¢idlo. Po jeho vyjmuti,
prosim, ¢idlo vypnéte pomoci tlacitka STOP a informujte nas o uvedené skutecnosti. Zajistime jeho vyzvednuti.
V piipadé jakychkoliv dotazii nas miizete kontaktovat na prague.reklamacedia@roche.com
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Objednavky a dodavky zboZi na pielomu roku 2019/2020 - diileZité upozornéni

Vzhledem k bliZzicim se Vanoénim svatkim a konci roku bychom Vas chtéli pozadat o spolupraci pii
planovani objednavek a dodavek reagencii z diivodu zajisténi plynulého provozu a pokud mozno klidnych
svatkd.

Objednavky zaslané 19.12.2019 do 11 hod - zboZi bude doruéeno 20.12.2019 (p¥ip. 23.12.2019).

Objednavky, které obdrzime po vySe uvedenych terminech, budou vyrizovany aZ v prvnim lednovém
tvdnu 2020 (tzn. prvni doddavka nejdiive v obdobi 3.1. - 7.1. 2020)

Poslednim dnem pro vystaveni dafiovych dokladi za rok 2019 je 23.12.2019.

V pfipadé jakychkoliv dotazl tykajicich se objednavek a dodavek zbozi na pielomu roku, kontaktujte,
prosim, oddéleni logistiky na e-mail prague.reklamacedia@roche.com

Dé&kujeme za pochopeni a piejeme Vam piijemné pfedvanocni obdobi.
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Krésné Vanoce! g
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st 18. 12. 2019 v 11:47 odesilate] || G o c2> napsal:

Dobry den, v ptiloze zasilam schvalenou objednavku €.52/2019 na reagencie, dle smlouvy
479/2016.

Dékuiji s pozdravem D Gz

P.S. Prosim o odeslani potvrzeni na obé emailové adresy.
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Patologie

vedouci zdravotni laborantka

Méstska nemocnice Ostrava, p.o.
Nemocni¢ni 898/20A,

728 80 Ostrava-Moravska Ostrava
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