Nikola Peterova, DiS.

Predmét: FW: Potvrzeni objednavky ¢. 9 - 2017 - Compag

From: Ing. Ivana Binova

Sent: Monday, January 09, 2017 2:54 PM
To: Nikola Peterova, DiS.

Subject: Potvrzeni objednavky €. 9 - Compag

Ing. lvana Binova
referent technické spravy majetku
Odbor technické spravy majetku

MeéU Ceskd Lipa

nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 242

mobil: + 420 731 435 060

e-mail: binova@mucl.cz

ID DS: bkfbe3p

From: Vic¢ek [mailto:vicek@compag.cz]
Sent: Monday, January 09, 2017 11:27 AM
To: Ing. Ivana Binova

Subject: Re: objednavka C. 9 - ke zverejnéni

objednavka ¢.9 pfiijata
S pozdravem Emil VIcek

Od: Ing. Ivana Binovd <BINOVA @mucl.cz>

Komu: Iva Bilkova <bilkova@compag.cz>, "vlcek@compag.cz" <vlcek @compag.cz>
Odeslano: 9.1.2017 10:39

Predmét: FW: objedndvka €. 9 - ke zvetfejnéni

Dobry den,

prosim o potvrzeni formou odpovédi, Ze jste pfijali objedndvku €. 9.
Dékuji

Ing. lvana Binova

referent technické spravy majetku
Odbor technické spravy majetku

MeéU Ceska Lipa

nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 242

mobil: + 420 731 435 060

e-mail: binova@mucl.cz

ID DS: bkfbe3p




From: Alena Kleinova

Sent: Monday, January 09, 2017 10:25 AM
To: Ing. Ivana Binova

Cc: Nikola Peterova, DiS.; Mgr. Petra Novotna
Subject: objednavka ¢. 9 - ke zvefejnéni



