
From: Jiří Vanča [Jiri.Vanca@sw.cz] 

Sent: úterý 3. prosinec 2019 15:59 

To: Monika Slavíková 

Subject: RE: Objednávka 

Attachments: doc02081820191203155455.pdf 

 

 
Dobrý den, paní Slavíková, 
 
děkuji za objednávku, kterou potvrzuji a současně zasílám potvrzenou v příloze, dle Vašeho požadavku. 
 
Faktura Vám bude zaslána během dneška/zítřka. 
Pokud jde o licence budete je chtít zaslat na Vaši emailovou adresu nebo na pana Kučeru? 
 
Děkuji 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

Jiří Vanča 
Manažer SW.CZ 
 
SW.CZ| Moskevská 638/8 | 460 01 Liberec 1 
t: +420 481 001 003 | m: +420 725 960 693 
jiri.vanca@sw.cz  |www.sw.cz | www.sw.sk  
--------------------------------  
Akční novinky a slevy 
--------------------------------- 

Exkluzivní optimalizační balíček jen za 499,- – www.sw.cz/iob      
Norton Security až pro 5 zařízení na 1 rok se slevou 65 %! – www.sw.cz/norton-akce 

Zrychlete svůj počítač na maximum s WinOptimizer 17, nyní s 60% slevou – www.sw.cz/awo17 
Kreslete jako profesionál s CorelDRAW Graphics Suite Special Edition CZ. Ušetříte 1 349 Kč!– 

www.sw.cz/corel-se   
Chcete mít krásné Vánoční video? Pořiďte si Cyberlink PowerDirector 18 Ultimate, včetně češtiny – 

www.sw.cz/cpd18  
                             

 
 

 

From: Monika Slavíková <slavikova@cao8.cz>  
Sent: Tuesday, December 3, 2019 11:29 AM 
To: Jiří Vanča <Jiri.Vanca@sw.cz> 
Subject: Objednávka 
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Vážený pane Vančo, 
 
v příloze Vám posílám objednávku. Prosím o její písemné potvrzení na e-mail: slavikova@cao8.cz. 
 
Děkuji a přeji hezký den 
 
 
Monika Slavíková 
referentka majetkové správy 
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, 
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 
Tel.: 224 923 980, 224 917 774 
 

mailto:slavikova@cao8.cz



