
1

Vrábel Michal

From: Tomas Kotrba <t.kotrba@cpce.net>
Sent: úterý 26. listopadu 2019 11:37
To: Vrábel Michal
Cc: Jiri Kotrba; Olšovcová Veronika
Subject: RE: Poptávka MN16084
Attachments: IMG_0867.jpg

Dobrý den,  
na základě požadovaného množství jsme připravili: 

 3 ks rohové cihly 
 40 ks s rovnou základnou 
 80 ks rovných cihel 
 8 ks menších plátů (27x77cm) 

  
Celková hmotnost je 713,5 kg 
Cena je 49,945,00 Kč bez DPH a dopravy 
Doprava: 555,00 Kč bez DPH 
  
Celkem: 50.500,00 Kč bez DPH 
  
Ohledně splatnosti 21 dní – OK 
Temín dodání: - do týdne, máme skladem 
  
  
Stačí Vám to takto?  
  
Děkuji 
  
TK 
S pozdravem/with best regards/Mfg 
  
Tomáš Kotrba  t.kotrba@cpce.net +420 233 090031
 
CANBERRA-PACKARD s. r. o., Šultysova 37, 169 00 PRAHA 6, Czech Republic  
Registration Number: 44850867 
If you received this communication by mistake, please don't forward it to anyone else (it may contain confidential or 
privileged information), please erase all copies of it, including all attachments, and please let the sender know it went to the 
wrong person. Thanks. 
  
  
  

---------- Forwarded message --------- 
Od: Vrábel Michal <Michal.Vrabel@eli-beams.eu> 
Date: pá 22. 11. 2019 v 14:41 
Subject: Poptávka MN16084 
To: cpcz@cpce.net <cpcz@cpce.net> 
  

Dobrý den,  
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Tímto Vás chci požádat o zaslání  Cenové nabídky na zboží viz seznam níže do dvou pracovních dnů. Připojte, 
prosím, také cenu dopravy na náš sklad: ELI Beamlines, Průmyslová 836, 25241 Dolní Břežany. 

  

JEDNÁ SE O: 

Položka - název Množství MJ 

olověné stínicí cihly 720 kg 

*hmotnost orientační, velikost jednotlivých ks bude přesněna po domluvě 

  

Jelikož spadáme pod Fyzikální ústav akademie věd, nemůžeme objednávat přímo přes e-shop, ale přes 
mailovou komunikaci. Dále bych Vás chtěl poprosit o možnost platit fakturou se splatností nejméně 21 dní 
kvůli našemu dlouhému schvalovacímu procesu. Prosím také o případný termín dodání. 

  

Předem děkuji za odpověď a pochopení. 

  

S pozdravem / Regards 

Michal Vrábel 

Procurement Specialist 
 
michal.vrabel@eli-beams.eu 
www.eli-beams.eu 
 
Tel.: +420 775 910 230 

 

ELI BEAMLINES 
Za radnicí 835 
252 41 Dolní Břežany 
Czech Republic 

  

  


