Ing. FrantiSek Koumar

od: XXXXX

Odeslano: 28. listopadu 2019 14:23

Komu: "XXXXX

Kopie: XXXXX

Piedmét: RE: nabidka - prodlouzeni VMW a Veeam - 3 roky
Dobry den,

objedndvame na nase virtualni servery:

1. prodlouzeni podpory zadlohovaciho software Veem Backup Essentials Enterprise od 3.12.2019 na 3 roky v cené
53.058,40 K¢ bez DPH

2. prodlouzeni podpory software pro virtualizaci Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit
for years od 2.12.2019 na 3 roky v cené 55.458,00 K¢ bez DPH

Celkova cena: 108.516,40 K¢ bez DPH.

Dékuji za vyfizeni.

S pozdravem

XXXXX

ekonomicky ndméstek

DOPRAVNi PODNIK MESTA JIHLAVY, a.s.
Brtnicka 1002/23

586 01 Jihlava

Tel.: 567 301 321

Fax: 567 310 033

E - mail: xxxxx@dpmj.cz
Web: www.dpmj.cz

From: xxxxx [mailto:xxxxxx@autocont.cz] Sent:
Thursday, November 28, 2019 1:58 PM

To: XXXXXX

Subject: nabidka - prodlouzeni VMW a Veeam - 3 roky

Dobry den,

V pfiloze zasilam nabidky.
Dékuiji.

Na dalSi spolupraci se tési

XXXXXX
account manager

AUTOCONT a.s.

Romana Havelky 5b, 58601 Jihlava
tel: +420 606 625 094

e-mail: xxxxx@autocont.cz
www.autocont.cz




From: xxxxx
Sent: Tuesday, October 29, 2019 3:58 PM

To: xxxx (xxxxx@dpmj.cz)'
Subject: nabidka - prodlouzeni VMW

Dobry den,

V pfiloze Vam jesté zasildm nabidku na prodlouZeni podpory software pro serverovou virtualizaci.
A to zase jak na jeden rok, tak cenové zvyhodnéné prodlouZeni na 3 roky.

Dékuiji.
Na dalSi spolupraci se tési

XXXXX
account manager

AUTOCONT a.s.

Romana Havelky 5b, 58601 Jihlava
tel: +420 606 625 094

e-mail: xxxxx@autocont.cz
www.autocont.cz

From: Xxxxxx

Sent: Tuesday, October 29, 2019 3:30 PM
To: xoxxxxx (koumar@dpmj.cz)'
Subject: nabidka - prodlouzeni Veeam

Dobry den,

3.12.2019 Vamn bude kondil platnost podpory zalohovaciho sw Veeam.
V pfiloze zasilam nabdiku na prodlouZeni.

Dékuiji.
Na dalSi spolupraci se tési

XXXXXX
account manager

AUTOCONT a.s.

Romana Havelky 5b, 58601 Jihlava
tel: +420 606 625 094

e-mail: xxxxx@autocont.cz
www.autocont.cz




