
 
From: obchod@raj-siti.cz [mailtozobchod@raj-siti.cz]

Sent: Thursday, November 14, 2019 10:37 AM

To: info@mshroncova.cz

Subject: FW: [Mandly] New order : #168 - 253634733 - Potvrzení objednávky
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Pomoc-lí Čt\fa'šíel<;: 9 .o ”1/ hod.

Palma C? »— 11:: hod.

From: Mandly [ma_l_l_1$.\bctlwo(1 (gýngggl_ly.c_4]

Sent: Tuesday, November 12, 2019 8:19 AM

TO: 913C119($$$ch

Subject: [Mandly] New order : #168 - 253634733

 

   
 

 

DODAVATEL

OK business s r, o,

SLNnaVSka 416115

602 00 Brno

“30:269082807DfliiCZ26908280

Telefon: 725 505 344

Email: Ql_3ollod_©mamoly„ogg

Člsk>Účh1127—9375390237/0100

 

Jsme plátci DPH.

Společnost je zapsána v UR: Krajský

soud BRNO oddil C, vložka 44484

DODACÍ ADRESA

Jiřina Havlíková

Hroncova 1882

14800 Praha 4 — Chodov

Czech Republic

Tel: 602204272

E-mail: BillaETŠÉEMIELMQJ

Společnost: Mateřská škola. Prahaél.

Hroncova 1882

Ičxazóo447869

DIČ :

DETAILY OBJEDNÁVKY

Objednávka:

Platba:

Doprava:

FAKTURAČNÍ ADRESA

Jiřina Havlíková

Hroncova 1882

14800 Praha 4 - Chodov

Czech Republic

Tel: 602204272

E-mail: ŠJ?“Šli£lefillš'c'íljlujxlgá

Společnost: Mateřská škola. Praha4.

Hroncova 1882

1CK):60447869

DIČ:

14.11.2019
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Kód x Jedn. cena Počet Celková cena

1 10-25-140 W3113311115333;533“___E__2;_5_1L4_11 97 166.00 Kč 1 97 166.00 Kč

Produkty 97 166.00 Kč

S1eva CL 0 Kč

Dárkové baleni 0.00 Kč

Doručení 0.00 Kč

Ceikem DPH '16 863,52 Kč:

Celkem zaplaceno 97 16600 KČ

ZPRÁVA OD ZÁKAZNÍKA:

Ceny jsou uvedeny v KC. Platební a dodací podmínky jsou platné pro území Ceske republiky.

Pro dodávky na území jiného státu než Čstou platební a dodací podmínky odlišné. Nahlédněte do

1)_()1_2_;\_(___1(_'_1_1 i__)_(__)1)1f\_11_'j_vší1<_; pro zahraničí na j._3_\\_\“7.__._1'1131_1313.g;
 

 

Obchod ___ ____ funguje v systému _ ___

14.11.2019



 

DAŘOVÝ DOKLAD FAKTURA
 

Dodavatel: OK business, s.r.o.

 
 

 

 

 

 

Šumavská 416/15 Číslo dokladu =

602 00 Brno - - , .
„ „ Variabilni symbol. 401198381

IC : 26908280 DIC : C226908280

Zápis v OR: Krajský soud Brno oddíl C. vložka 44484

Objednávka

Telefon 1+420 725 505 344 Fax . +420 541592562 E—mail ; (11.5.1: atti/4

Pen. ústav: Komerční banka. a.s. Bank.spoje_ KS: 0008

Příl'emce : Objednávka Z www.mandly.cz č. 253634733 Odběratel : Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882

Hroncova 1882

14800 Praha 4 - Chodov

 

mobil 602 204 272

 

 

 
   
 

 

 

 

  
 

 

 

      

email 120930901519; „ -

IC : 60447869 DIC :

Datum splatností : 30.11.2019 Forma úhrady : Předem bankovním převodem

Datum vystavení daňového dokladu : 20.11.2019 Popis dodavky

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 20.11.2019 Způsob dopravy : Rozvoz dodavatele

Zakazka

řádek Označení Popis dodávky J. cena bez DPH Celkem bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

6. Množství MJ Sleva % +/— % po slevé bez RP po slevě bez RP po slevě 3 RP DPH % po slevě

Dodací list 302198494

1 110 25-140 Mandl korytový [25-140

vč. J0325003862

1,00 ks 80 302,48 80 302.48 80 30248 21 97166,00

1,00 80 302,48 97166,00

Fakturace celkem Kč 97 166,00

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Základní sazba 21 80 302.48 16 863.52 97 166.00

80 302,48 16 863,52 97166,00

Společnost OK business, s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení společnosti ELEKTROWIN aje registrovana v

Seznamu výrobou. vedeného MŽ pod rt, 05166/07—ECZ. Informace o sběrných dvorech najdete na www.elektrowin.cz.

Společnost OK business. 5 r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění EKO—KOM pod kl. č. EK—F06090015.

Společnost OK business. sro prohlašuje. že na položky, na něž se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb.. bylo vydáno společností OK business, sro.

prohlášení o shodě.

 

Vystavil : Robin Cernoch

Zpracováno systémem HELIOS Orange Faktura : 401198381 Strana: 1 / 1


