
bjednávka  

 

 

 

Objednávka číslo :  0412/16/SL / 110403  

Datum vystavení : 12.07.2016  

Termín dodání : 31.08.2016  

 
Zakázka : 

 
REZIE 

 

 

Odběratel:  IČ : 63080249 
Kongresové centrum Praha, a.s.  
5. května 1640/65  
140 21   Praha 4 
č. účtu: KB 6502790257/0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném 
Městským  
soudem v Praze oddíl B, vložka 3275 

DIČ : CZ63080249 

 

Dodavatel :   Josef Krch  
 

Rovná 583  

252 45 
Zvole  

 
IČO : 10147535 
DIČ : CZ471215002 

 

Objednáváme u vás :  

Označení a popis dodávky 
Počet 

jednotek MJ 
DPH 

% 
Cena/MJ bez DPH 

Cena/MJ s DPH 
Celkem bez DPH 

Celkem s DPH Sleva % 

991000038  Dle naší poptávky a Vaší nabídky ze dne 6. 7. 2016 objednáváme u Vás provedení 
pravidelných revizí dle specifikace v příloze. 
 1,00 KS 0 98 280,00 98 280,00 0,00000 

   

      0,00000 

  Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hroch, tel. 261172430, 739 539 130 

      0,00000 

     

Celkem   CZK 98 280,00 

     

 

   

Vystavil : Jitka Topolová Podpis a razítko : 

Tel.:/Fax:261172530,739539102/261222089 

e   

  

  
 

f 
 



Kongresové centrum Praha, a.s. je povinna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
uveřejňovat v registru smluv smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč. 
Práva a povinnosti mezi stranami se řídí Etickým kodexem a Směrnicí předcházení trestné činnosti, které jsou 
zveřejněny na www.kcp.cz. 



Dobrý den, 

děkuji za zaslání objednávky číslo 0412/16/SL/110403 na provedení  elektrorevizí specifikovaných 

v příloze objednávky a zároveň vyjadřuji souhlas s uvedením předmětné objednávky, v souladu se 

zákonem č. 340/2015, v registru smluv. 

Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. 

Josef Krch 

                                                                                      

 

 

 

From: Jitka Topolová [mailto:topolova@kcp.cz]  
Sent: Thursday, July 14, 2016 9:13 AM 
To: krchjosef@volny.cz 
Cc: jiri.hroch@kcp.cz 
Subject: Josef Krch-revize - objednávka dle nabídky ze dne 6.7.2016 

 

Dobrý den, 

v příloze posíláme objednávku a žádáme Vás o její potvrzení včetně akceptace skutečnosti, že 
Kongresové centrum Praha, a.s. je povinna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv) uveřejňovat v registru smluv smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu bez DPH je vyšší 
než 50.000,- Kč. 

Děkuji 

 

Jitka Topolová 

oddělení MTZ a EM 

 

Kongresové centrum Praha, a.s. 

5. května 65, Praha 4, CZ – 140 21 

tel.: +420 261 172 530 

mobil: +420 739 539 102 

e-mail: jitka.topolova@kcp.cz  

web: www.kcp.cz  

 



From: Josef Krch [mailto:krchjosef@volny.cz]  
Sent: Wednesday, July 6, 2016 11:59 AM 
To: Jiří Hroch 
Subject:  
 
Ing. Jiří Hroch 
manager energetiky a elektrotechniky 
Kongresové centrum Praha a.s. 
5. května 1640/65 
140 21 Praha 4 
 
 
Dobrý den, 

odpovídám tímto na Vaši poptávku provedení pravidelných revizí pevných el. rozvodů vyvedených 
z níže uvedených rozvaděčů osazených v objektu KCP. Ceny jsou uvedeny bez DPH a obsahují veškeré 
náklady spojené s provedením těchto revizí. 

 

OBJEKT 
OZNAČENÍ 

ROZVADĚČE 
PODL CISM NAP_A NAP_B NAP_C TEXT 

Cena bez 
DPH 

KCP 02R4 -2 02705 MX02R4A MX02R4B MX02R4C INROZ - VS 4 a kanaly     4 900,-  Kč 

KCP 02R8 -2 0015 MX02R8A MX02R8B   INROZ - DUN 2PP    6 300,-  Kč 

KCP 02R11 -2 02784 56RH MX02R11B MX02R11C INROZ -  u RH a kanály     9 380,-  Kč 

KCP 02R13 -2 02782 MX02R14A MX02R14B MX02R14C INROZ - 1PP středová část   14 140,-  Kč 

KCP 02R14 -2 02787 MX02R14A MX02R14B MX02R14C INROZ - chodby     2 660,-  Kč 

KCP 02R17 -2 02785 MX02R17A MX02R17B MX02R17C INROZ - chodby, VS2     7 980,-  Kč 

3100 02R19 -2 02750 MX02R19A MX02R19B   INROZ - RH,RN     1 820,-  Kč 

KCP 02R23 -2 02807 MX02R23A MX02R23B MX02R23C INROZ -  u TS 1     6 440,-  Kč 

KCP 02R24 -2 02723 MX02R24A MX02R24B   INROZ - VS 1/06     5 180,-  Kč 

KCP 02R28 -2 02786 MX02R28A MX02R28B MX02R28C INROZ - chodby, GU, VZT     6 160,-  Kč 

KCP 02R29 -2 02783 MX02R29A MX02R29B MX02R29C INROZ - hl.varna, sklady   13 020,-  Kč 

KCP 02R30 -2 02721a MX02R30A MX02R30B   INROZ - glykol a kanály     1 400,-  Kč 

KCP 01R1 -1 01700 1C01A 1C01B 1C01C INROZ - parkoviště zam.     5 040,-  Kč 

KCP 1R3+1R4 1 1702 10C1A 10C1B 10C1C INROZ - .kanceláře   13 860,-  Kč  

         

V přiložených souborech předkládám kopie: 

� Oprávnění k činnostem na el. zařízení. 
� Osvědčení k provádění revizí el. zařízení. 
� Živnostenský list. 

 

Děkuji za oslovení a přeji hezký den. 
 
 
Josef Krch - revize el. zařízení 



                                                                                                                              
 


