
From: Jan Pitala [mailto:pitala@jpcopiers.cz]  
Sent: Monday, December 18, 2017 7:57 AM 
To: Romana Kahánková <romana.kahankova@jko.cz> 
Subject: RE: Objednávka č. JKO/2/2018 

 
Dobrý den, 
 
děkujeme za objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne. 
 
 
Jan Pitala 
J.P.Copiers s.r.o. 
Slavíkova 6168/18A 
708 00 Ostrava - Poruba 
anonymizováno 
pitala@jpcopiers.cz 
www.jpcopiers.cz 
 

 
From: Romana Kahánková [mailto:romana.kahankova@jko.cz]  
Sent: Friday, December 15, 2017 11:50 AM 

To: pitala@jpcopiers.cz; jpc@jpcopiers.cz 
Subject: Objednávka č. JKO/2/2018 

 

J.P.Copiers s.r.o. 
Slavíkova 6168/18A 
708 00 Ostrava - Poruba 
 
Vážený pane Pitalo, 
 
objednávám tímto dodání a instalaci kopírovacího stroje Konica Minolta Bizhub 227 vč. 
karetního systému a originálního zámku zásobníku papíru.  
 
Sjednaná cena : 57 000,- Kč + DPH. Cena zahrnuje i dopravu na místo určení a nezbytné 
příslušenství. 
Termín dodání: leden 2018. 
 
Prosím o potvrzení přijetí naší objednávky pro účely zaevidování do Registru smluv.  
 
Děkuji za  vyřízení objednávky a přeji hezký den. 
 
Romana Kahánková 
zástupce ředitelky 
vedoucí provozně ekonomického úseku 
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace 
Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČ: 00602078 
DIČ: CZ00602078 
anonymizováno 

tel: 596 113 952 
fax: 596 111 443 
www.jko.cz 
     
„Zvažte prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!“ 
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