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MĚSTO HODONÍN
Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

n
Hastech Servis s.r.o.

Partyzánská 2656/13

695 01 HODONÍN
IČO: 29262291

VYŘIZUJE :

TEL:

FAX.:

E-MAIL.:

J
Č.OBJEDNÁVKY : OD/2019/1251/160

2019-11-11DATUM:

OBJEDNÁVKA

Tímto u vás objednáváme odstranění závad po revizích v bytových domech v majetku Města

Hodonín dle cenové nabídky č. N542019 vystavené Vaší společností dne 5.11.2019.

Cena celkem vč. DPH .... 13 857.47 Kč

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu, nebo podnikání

na základě živnostenského listu s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán a s daňovým identifikačním číslem

nebo s identifikačním číslem organizace, pošlete na adresu: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín.

Předem děkujeme.

Mgr. Eva Holá

vedoucí majetkového odboru

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném MV ČR.

KB Hodonín: č.ú. 424671/0100 IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303 Tel.spojovatelka: 518 316 111 www.hodonin.eu
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Irena Kántorová

Od:

pondělí 11. listopadu 2019 16:01

'Irena Kántorová'

RE: objednávka

image001.jpg; image002.jpg

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky, závady odstraníme v nejbližším možném termínu.

- jednatel

Mobil :

www.hastech-servis.cz

Od 1.1.2019 provádíme nově revize vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů.

A
HASTECH

SERVIS s.f.o.

Partyzánská 2656/1 3, 695 01 Hodůrtiň

From: Irena Kántorová

Sent: Monday, November 11, 2019 1:52 PM

To: 'Jiří Jandouš'

Subject: objednávka

Dobrý den

v příloze zasílám objednávku na odstranění závad z revizí na bytových domech z měsíce 10.2019 dle Vaší cenové

nabídky ze dne 5.11.2019.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky zpět na můj email.

Děkuji.

S přáním hezkého dne

Irena Kántorová

Městský úřad Hodonín

odbor majetkový

Národní třída 25

695 35 Hodonín

Tel.

Mo

e-mail:

From: Pavel Raus

Sent: Thursday, November 7, 2019 12:58 PM
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