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Dobrý den,
Potvrzujeme Vaši objednávku 2060389012 – 3x Magmaris ve výši 99.000,- Kč bez DPH (DPH
15%)
S pozdravem
 
Klára Vicherová
Customer Support
 

 
Cardiomedical, s.r.o.
náměstí Republiky 1078/1
110 00 Praha 1
 
Mobil: +420 601 201 776
E-mail: klara.vicherova@cardiomedical.cz
 

From: MUDr. Michal Cejp <michal.cejp@cardiomedical.cz> 
Sent: Thursday, November 7, 2019 9:31 AM
To: klara.vicherova@cardiomedical.cz
Subject: FW: akceptace Magmaris
 
 
 

From: TOUŠEK Petr MUDr. <petr.tousek@fnkv.cz> 
Sent: Monday, November 04, 2019 10:51 AM
To: michal.cejp@cardiomedical.cz
Subject: Fw: akceptace Magmaris
 
Dobrý den, pane doktore,
na fakultě již schválili proplacení 3 kusů stentu Magmaris. Prosil bych o podepsání akceptace,
vystavení faktury s fakturačními údaji na dokumentu akceptace a dodání 2ks stentu 3,5x20mm a
1x 3,0x20mm.
Mnohokrát děkuji
Petr Toušek
 
 
 
 
----- Přeposlaná zpráva -----
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OBJEDNÁVKA


Položka


DODAVATEL


Datum vystavení 23.10.2019


Číslo objednávkyDoklad 2060389012


Číslo jednací


Smlouva


Požadujeme:


Termín dodání


Způsob dopravy


Způsob platby


ODBĚRATEL
Univerzita Karlova
3. Lékařská fakulta


Ruská 87
100 00 Praha 10


IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Typ


Množství


Vysoká škola


OV206038 - 12


Cardiomedical, s.r.o.


náměstí Republiky  1078/1
110 00  Praha 1
Česká republika


Česká republika


Splatnost faktury


% DPH Cena bez DPH/MJ Celkem s DPHDPH/MJ


14 dnů


- fakturační adresa


MJ


Středisko
Zakázka


PROGRES
Q38-PROGRES- prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


1,00 94 090,91 113 850,0019 759,09vstřebatelný stent Magmaris 3ks 21,00
1,00 0,00 0,000,00Rozdíl v součtu částek 0,00


23.10.2019 10:20:03 EVIDOVÁN Evidován 35746934 Mgr. Eliška Makajevová
23.10.2019 10:20:25 SCHVÁLENPO Schváleno příkazcem operace 72102016 prof. MUDr. Petr Widimský DrSc.
23.10.2019 13:37:14 SCHVÁLENSR Schváleno správcem rozpočtu 95411661 Kateřina Sojková


Přibližná celková cena


Razítko a podpis


Mgr. Eliška Makajevová
267162621


eliska.makajevova@lf3.cuni.cz
Telefon:
E-mail:


113 850,00 Kč


Datum a čas Kód stavu Název stavu Uživatel Celé jméno uživatele


Historie schvalování dokladu


Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své
účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání
smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s
uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší
objednávky.


Kontaktní osoba:


Číslo objednávky Strana 1/1© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz2060389012






